
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 121 289 1928 31743

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 7,68 26,25 1,85 1,73 1,42 2,02 1,22 1,71 3,02 0,64 2,86 3,80 0,29 3,73 0,01 0,02 0,01 14,64 3,25 13,83 2,17 0,65 2,01 1,83 1,88 1,36 2,57 0,87 2,35 1,89 1,18 1,59 61,9719,41 57,12 308,470

Okul Ortalaması 21,2314,35 17,64 0,88 2,57 0,24 1,55 2,10 1,03 2,31 1,41 1,95 3,74 0,66 3,58 0,00 0,00 0,00 3,52 4,97 2,28 0,32 0,97 0,08 0,76 2,36 0,17 0,90 1,16 0,61 0,85 1,69 0,43 36,0632,24 28,01 223,290

KATILIMLAR

1 470 BERRA NUR SUNGURCB12A 31 8 29,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 68 16 64,00 331,600 13121

2 43 ESMA TİMUR 12A 33 6 31,50 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 2 0,50 5 2 4,50 2 1 1,75 67 21 61,75 324,660 14201

3 617 MERYEM NAZ ŞİŞMAN 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 62 18 57,50 311,323 16181

4 241 AYSİMA GEÇKİN 12A 32 5 30,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 61 17 56,75 309,568 16458

5 412 HATİCE GÜÇLÜ 12A 30 5 28,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 56 17 51,75 294,788 18644

6 627 ZEYNEP AVCI 12A 30 7 28,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 11 6 9,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 59 29 51,75 294,763 18652

7 106 EYYÜP CİVELEK 12F 31 9 28,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 56 20 51,00 292,303 18975

8 543 HALİME ALTINEL 12C 32 6 30,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 53 11 50,25 289,790 19318

9 114 CİHAN ALÇİÇEK 12F 31 9 28,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 17 3 16,25 1 0 1,00 1 2 0,50 55 20 50,00 289,283 19400

10 47 HİKMET MAHLİ   29 10 26,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 16 4 15,00 0 1 -0,25 51 20 46,00 277,475 21114

11 780 TUANA CAN 11A 28 12 25,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 50 20 45,00 274,690 21531

12 111 CEYDA BULMUŞ 11A 28 10 25,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 49 22 43,50 270,045 22148

13 522 ÜMMÜGÜLSÜM SAĞIK 12C 30 8 28,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 19 43,25 268,995 22302

14 590 BÜŞRA HÜSRA KARA 12A 27 13 23,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 3 7,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 48 23 42,25 266,578 22630

15 783 ŞUARANUR GÖREŞ 11E 31 6 29,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 14 42,50 266,555 22632

16 527 SELİN YILDIZ 12C 30 9 27,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 47 20 42,00 265,333 22800

17 223 REYHAN MAZGAL 11E 32 8 30,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 11 1,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 51 38 41,50 263,450 23075

18 325 LEVENT KARAAHMETOĞLU  22 10 19,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 16 41,00 263,305 23087

19 0 ZEHRA MEŞE 11A 23 13 19,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 46 20 41,00 263,253 23093

20 473 İLAYDA KARAYILAN 12C 29 10 26,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 46 19 41,25 263,130 23114

21 310 EREN SUNGUR 12F 23 14 19,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 46 28 39,00 257,315 23853

22 697 BEYZ  ALYAR 11A 26 11 23,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 2 0,50 43 22 37,50 252,288 24516

23 216 MELİKE ÖNAL 12C 28 9 25,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 30 37,50 251,903 24561

24 1006 RABİA GÖZİTOK 12C 27 12 24,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 44 27 37,25 251,385 24622

25 397 ELİF ARSLAN 12D 31 9 28,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 40 14 36,50 248,563 24967

26 762 AYŞENUR ARİS 11D 26 10 23,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 3 1,25 41 19 36,25 248,510 24972

27 717 CANSU ÇETİN 11D 27 9 24,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 41 19 36,25 248,438 24981

28 646 ZARİFE AKÇA 11D 26 5 24,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 38 7 36,25 248,258 24999

29 922 SUDENAZ KÜT 11C 27 11 24,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 11 3,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 46 42 35,50 246,058 25267
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 121 289 1928 31743

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 7,68 26,25 1,85 1,73 1,42 2,02 1,22 1,71 3,02 0,64 2,86 3,80 0,29 3,73 0,01 0,02 0,01 14,64 3,25 13,83 2,17 0,65 2,01 1,83 1,88 1,36 2,57 0,87 2,35 1,89 1,18 1,59 61,9719,41 57,12 308,470

Okul Ortalaması 21,2314,35 17,64 0,88 2,57 0,24 1,55 2,10 1,03 2,31 1,41 1,95 3,74 0,66 3,58 0,00 0,00 0,00 3,52 4,97 2,28 0,32 0,97 0,08 0,76 2,36 0,17 0,90 1,16 0,61 0,85 1,69 0,43 36,0632,24 28,01 223,290

KATILIMLAR

30 634 HÜDA ÖMER 11A 24 11 21,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 40 19 35,25 245,773 25295

31 277 EMİRAL CANSALİHOĞLU12H 27 12 24,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 42 28 35,00 244,560 25432

32 324 FATİME EFE 12B 28 11 25,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 6 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 43 33 34,75 243,693 25552

33 524 MERYEM ÖZSOY 11D 23 8 21,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 12 34,00 242,050 25708

34 154 SÜEDA AYDIN 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 41 27 34,25 242,048 25709

35 800 SÜMEYYE SÖNMEZ 11D 26 10 23,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 38 18 33,50 240,175 25919

36 666 İREM NUR GÖKTEKİN 11E 27 5 25,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 7 33,25 239,148 26026

37 943 CEMİLE YALÇIN 11C 26 14 22,50 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 4 1,00 42 36 33,00 238,825 26066

38 343 SEMRA ALTIN 12B 21 5 19,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 3 3,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 36 13 32,75 238,328 26120

39 545 NİSANUR BAYDOĞAN 11B 23 12 20,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 39 27 32,25 236,795 26288

40 126 MUHAMMED ALİ BARUT12F 21 15 17,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 28 32,00 236,538 26322

41 0 MERVE KAYA 11C 25 14 21,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 16 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 45 52 32,00 235,985 26378

42 420 EBRAR AÇIKGÖZ 12D 28 7 26,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 35 12 32,00 235,248 26451

43 121 MELİKE ÇOĞAÇ 12B 23 9 20,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 36 17 31,75 235,178 26456

44 968 BENGİSU TELCİ 12D 23 8 21,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 35 14 31,50 234,620 26520

45 1304 LİVA ÖZDEMİR 11F 24 14 20,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 2 2 1,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 4 2 3,50 43 47 31,25 233,870 26602

46 313 AYŞEGÜL BAYRAM 11C 25 12 22,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 37 25 30,75 232,085 26797

47 735 FİRDEVS KÇADIRCI 11C 26 11 23,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 29 30,75 231,803 26829

48 144 ASUDE KIZMAZ 12E 24 16 20,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 36 22 30,50 231,590 26854

49 288 BURAK DOĞU 12G 25 15 21,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 36 24 30,00 229,838 27019

50 798 GÖNÜL AKKURT 11A 24 9 21,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 8 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 37 31 29,25 227,538 27218

51 530 NADA DEEB 12A 21 17 16,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 7 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 38 36 29,00 227,533 27221

52 498 BÜŞRA KÜÇÜKÇADIRCI 12C 18 15 14,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 21 28,75 227,013 27267

53 173 SUDE İPEK 12E 22 15 18,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 35 26 28,50 225,778 27375

54 706 ZEYNEP ERDAŞ 11E 20 16 16,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 37 35 28,25 225,245 27418

55 732 RABİA AYDIN 11D 20 4 19,00 1 0 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 30 7 28,25 224,845 27459

56 0 HAKAN BİRGE 12H 19 17 14,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 8 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 37 36 28,00 224,703 27471

57 143 RECEP ZEYREK 12F 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 10 -1,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 39 28,25 224,533 27480

58 493 ROJİN SOKRUCU 12C 23 17 18,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 34 24 28,00 224,123 27516
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 121 289 1928 31743

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 7,68 26,25 1,85 1,73 1,42 2,02 1,22 1,71 3,02 0,64 2,86 3,80 0,29 3,73 0,01 0,02 0,01 14,64 3,25 13,83 2,17 0,65 2,01 1,83 1,88 1,36 2,57 0,87 2,35 1,89 1,18 1,59 61,9719,41 57,12 308,470

Okul Ortalaması 21,2314,35 17,64 0,88 2,57 0,24 1,55 2,10 1,03 2,31 1,41 1,95 3,74 0,66 3,58 0,00 0,00 0,00 3,52 4,97 2,28 0,32 0,97 0,08 0,76 2,36 0,17 0,90 1,16 0,61 0,85 1,69 0,43 36,0632,24 28,01 223,290

KATILIMLAR

59 0 KINAZKÖSE 11A 19 9 16,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 18 27,50 222,953 27602

60 665 HATİCE ŞAHİN 11A 20 12 17,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 32 19 27,25 222,175 27665

61 621 KEVSER KAPLAN 12C 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 12 0,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 47 27,25 222,143 27669

62 1250 SEVİLAY BEBEK 12E 19 4 18,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 7 27,25 222,015 27684

63 0 ZÜLFİKAR KARAKELLE 12F 21 14 17,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 8 2,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 36 36 27,00 221,315 27731

64 694 SÜMEYYE ŞAHİN 11C 22 12 19,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 20 27,00 221,150 27745

65 705 İLKNUR AŞKIN 11A 24 15 20,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 36 36 27,00 220,858 27775

66 301 FURKAN TEMİZKAN 12G 21 18 16,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 27 26,25 219,240 27888

67 1309 ZEYNEP COŞKUN 11E 19 21 13,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 4 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 38 48 26,00 218,913 27927

68 382 MERYEM KULSUZ 12B 20 18 15,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 8 22 2,50 1 9 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 44 74 25,50 217,045 28048

69 110 12F 18 22 12,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 34 35 25,25 216,730 28070

70 0 ZEHRA YILD I M 12D 19 8 17,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 15 25,25 216,045 28124

71 435 FATMA ÖZ 12D 15 11 12,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 29 16 25,00 215,998 28133

72 907 İREMSU DEMİROK 11E 24 14 20,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 215,600 28158

73 0 BEYZA TUNGAÇ 11C 20 17 15,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 36 44 25,00 215,563 28162

74 0 YAĞMUR KARAKAYA 11B 18 18 13,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 33 33 24,75 215,100 28200

75 613 NAGİHAN KANDEMİRLİ 12E 23 11 20,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 32 28 25,00 214,958 28209

76 147 YUSUF KERİM OLÇAY 12G 16 20 11,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 7 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 33 35 24,25 213,845 28271

77 673 DİLVİN ELİF ATEŞ 11A 21 10 18,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 8 0,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 34 38 24,50 213,575 28301

78 793 BERRA KARA 11A 19 16 15,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 6 11 3,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 36 47 24,25 213,365 28312

79 779 FATIMA ZEHRA BULUT 11C 20 18 15,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 35 43 24,25 213,280 28317

80 589 ELİF BURGU 12B 17 23 11,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 12 -1,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 4 0,00 37 54 23,50 211,648 28427

81 299 ESİN AKBAL 12D 21 13 17,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 21 23,75 211,448 28440

82 242 EYLEM ESMER 11A 19 17 14,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 31 30 23,50 211,153 28464

83 18 SHAHEDKÖSE 11C 20 16 16,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 33 38 23,50 211,020 28473

84 584 HELİN BİNGÖL 12 21 18 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 29 22 23,50 210,825 28487

85 228 EMİRHAN SUSUR 12H 18 13 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 24 23,00 209,533 28575

86 678 ZEHRA ÖZEN 11A 22 14 18,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 29 22,75 208,320 28656

87 772 SUNAZ ŞAHİN 11C 24 14 20,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 3 0,25 34 45 22,75 208,060 28677
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 121 289 1928 31743

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 7,68 26,25 1,85 1,73 1,42 2,02 1,22 1,71 3,02 0,64 2,86 3,80 0,29 3,73 0,01 0,02 0,01 14,64 3,25 13,83 2,17 0,65 2,01 1,83 1,88 1,36 2,57 0,87 2,35 1,89 1,18 1,59 61,9719,41 57,12 308,470

Okul Ortalaması 21,2314,35 17,64 0,88 2,57 0,24 1,55 2,10 1,03 2,31 1,41 1,95 3,74 0,66 3,58 0,00 0,00 0,00 3,52 4,97 2,28 0,32 0,97 0,08 0,76 2,36 0,17 0,90 1,16 0,61 0,85 1,69 0,43 36,0632,24 28,01 223,290

KATILIMLAR

88 158 EFEYUSUFAYIK 12G 15 25 8,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 39 22,25 208,028 28680

89 165 MUHAMMED ALİ AYTEKİN12G 20 14 16,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 29 28 22,00 206,365 28799

90 210 ZEYNEP KOLANCI 11B 19 19 14,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 33 45 21,75 205,963 28822

91 679 HAYRUNNİSA ÇETİN 11A 18 15 14,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 29 21,75 205,853 28827

92 1451 İREMGÜN 11E 21 10 18,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 21 21,75 205,250 28854

93 212 SEMİH TAHA KAHVECİ 12H 19 21 13,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 41 79 21,25 204,438 28902

94 553 BEYZA ÖZLÜK 12E 17 11 14,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 8 -2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 26 23 20,25 201,353 29066

95 803 FEYZANUR SONGER 11B 18 20 13,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 30 19,50 199,270 29167

96 181 TALHA BAĞDAT 12G 16 24 10,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 35 19,25 198,825 29189

97 778 ELİF HELAL 11D 18 19 13,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 29 39 19,25 198,403 29212

98 599 RABİA ERD ĞDU 12D 16 18 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 32 18,00 194,835 29380

99 1007 KEREM KAHRAMAN 12H 12 13 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 24 25 17,75 194,468 29404

100 904 MELEK CAN 11C 18 13 14,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 26 35 17,25 192,158 29522

101 386 UFUKHAN TEMİZKAN 12H 16 24 10,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 25 35 16,25 189,815 29622

102 652 AYŞE İBRAHİM 12E 15 12 12,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 23 27 16,25 189,515 29631

103 554 TUANA ŞİŞ 12E 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 4 1,00 27 44 16,00 188,948 29652

104 135 HATİCE GÜLTEK İN 12B 17 17 12,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 25 36 16,00 188,803 29665

105 496 RÜMEYSA ÖNAL 12C 18 19 13,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 16 -4,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 30 56 16,00 188,698 29667

106 681 ZEYNEP ERÇMAN 11E 10 23 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 25 40 15,00 186,808 29745

107 724 HİRANUR NARİN 11B 18 19 13,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 28 51 15,25 186,313 29762

108 620 İKRANUR CANBAZ 12C 13 17 8,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 21 25 14,75 185,408 29797

109 60 MUHAMMED KORKMAZ 12F 10 19 5,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 8 19 3,25 2 7 0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 32 70 14,50 185,168 29808

110 323 EDANUR ÖZTÜRK 12B 11 26 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 13 -0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 27 58 12,50 179,235 29989

111 1239 HİRANUR  GÜNEŞ 11B 7 13 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 18 24 12,00 177,803 30036

112 204 SEVDA YEMAN 12E 9 18 4,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 19 31 11,25 175,450 30100

113 750 BERİNAY BİLİM 11A 5 21 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 6 11 3,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 18 45 6,75 162,518 30440

114 560 AYŞE AKYOL 12D 11 29 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 9 21 3,75 1 9 -1,25 4 3 3,25 0 7 -1,75 0 6 -1,50 29 91 6,25 160,388 30506

115 194 BEYZA KARABİYIK 12B 13 27 6,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 29 91 6,25 160,063 30511

116 1014 AYŞE MUHAMMED 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 20 65 3,75 153,163 30698
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0 121 289 1928 31743

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,17 7,68 26,25 1,85 1,73 1,42 2,02 1,22 1,71 3,02 0,64 2,86 3,80 0,29 3,73 0,01 0,02 0,01 14,64 3,25 13,83 2,17 0,65 2,01 1,83 1,88 1,36 2,57 0,87 2,35 1,89 1,18 1,59 61,9719,41 57,12 308,470

Okul Ortalaması 21,2314,35 17,64 0,88 2,57 0,24 1,55 2,10 1,03 2,31 1,41 1,95 3,74 0,66 3,58 0,00 0,00 0,00 3,52 4,97 2,28 0,32 0,97 0,08 0,76 2,36 0,17 0,90 1,16 0,61 0,85 1,69 0,43 36,0632,24 28,01 223,290

KATILIMLAR

117 118 MERYEM HAC  ECİB 11A 7 33 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 6 24 0,00 4 6 2,50 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 26 94 2,50 149,663 30781

118 618 ESRA YURDAN 12C 14 26 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 29 -6,25 0 10 -2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 26 94 2,50 148,525 30821

119 438 İBRAHİM HASAN 12F 7 23 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 13 0,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 16 60 1,00 144,798 30905

120 588 EDANUR AFŞAR 12D 7 24 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 11 -1,75 1 9 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 53 -2,25 135,065 31063

121 628 ESMANUR ÇALIŞAN 12D 3 33 -5,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 7 45 -4,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİKMET MAHLİ 47   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,475 308,470 1 10 112 1284 21114

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 2 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,62 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 1,03 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,75 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 14,62 2,36 15,83

Toplam: 120 51 20 46,00 38 43,50 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDaABbE EbaEbaEDDeADAdCBEDAEBCEDaBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cc  cB eb C    AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCDCE CBd    DEc   ECabCAC    d       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT KARAAHMETOĞLU 325   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,305 308,470 2 18 131 1393 23087

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 2 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,62 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,75 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 14,62 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,25 1,21 5,31

Toplam: 120 45 16 41,00 34 43,50 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEAeD        EDDbcaAdCaEDAEBCdbdBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c  a B     A A AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCD E CBa    DEeD  EC DC              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     c  B           c

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİNAY BİLİM 750 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,518 308,470 15 113 279 1911 30440

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 21 -0,25 -1 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 18 45 6,75 6 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe  cbceeeeccdEd  D bdabC   a  e b dea EC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      be a    A B Db      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik dC  aBcba    DE  a d DDe a ab dce       

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen eaDEeb      B  B ab 

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 6 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARA 793 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,365 308,470 11 78 227 1746 28312

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 7 14 3,50 9 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 36 47 24,25 20 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDE E B Edd cEda DDbcacdCaEeAEBdEDbBBDcC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal b  edcEC aac  dAEBcD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bc   bdBCda   cDb D b C    bDbcAc  a    

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  bC bEeB      bbeBcc

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZ  ALYAR 697 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,288 308,470 4 22 149 1489 24516

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 43 22 37,50 31 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEAB Dba aEcCEDceADACCBEDdEddEDbBBDECE 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal becDc A a eA ACBADE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C D b DAaa     D      D                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B c Eb  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BULMUŞ 111 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,045 308,470 2 12 118 1334 22148

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 49 22 43,50 36 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe eDEDEAB E EdeEcCEDceADACCBEeAEBCcDaBBDEb

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cc e B  ABC    AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADaCDCEaC E   EebD                     B

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen      d B    d   be e

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN ELİF ATEŞ 673 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,575 308,470 10 77 226 1745 28301

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 34 38 24,50 20 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe ED  B Db  eEAaEDDeADbbCeEDAcBeEDaB  EC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  eE bCAcB  cbeCBADEd     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik       ee   e eb ca Ea D             eade

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen decce a     B bBc b 

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM ESMER 242 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,153 308,470 12 82 233 1766 28464

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 31 30 23,50 20 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEbE e EdabdaAbdbebcDAC B DAEBbcDbBBDEd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal be  EB bA aA bdAEcA      

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik   d aC a a         B                    

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen   C cEbB            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL AKKURT 798 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,538 308,470 6 50 191 1660 27218

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 11 2,25 6 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 37 31 29,25 24 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEAe  c    cCEDDAdDACCBEebEd bDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ec   c d  aA A AEBbD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik cc b  E C  a d  E c  a c C    e a   D  c

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen d   bceB  a        D

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ŞAHİN 665 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,175 308,470 8 60 206 1697 27665

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 32 19 27,25 23 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDaDEAd  c    bdEaDeADACaBbDAcBCE  BBDEd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal      B    dA   AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  D  D          Dce a                    

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     b eB         BEc

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ÇETİN 679 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,853 308,470 14 91 242 1787 28827

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 29 29 21,75 18 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bcEcE   Ec c c CEDb eDddCBEDAEBbEedBeDEa

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bACacBcCAdaA   A aAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik                                d        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen bc  cbCe         B a

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDA ÖMER 634 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,773 308,470 5 30 162 1533 25295

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,47 6,80 9,73

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 40 19 35,25 29 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDE BcE ca EAbEDDAADA CaEDdd aEcCBdDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Deb EB CABCA AdAdBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Fen      EeB       deB b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR AŞKIN 705 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,858 308,470 9 65 212 1708 27775

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 36 36 27,00 23 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe EDbAceeba BEbCEDcAcDACCBEDAdBCdcbBaDECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal    D bdaB eAdACBADE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   aa  Dca     ae      D        c        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  a cb d c b B be b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KINAZKÖSE 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,953 308,470 7 59 203 1692 27602

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 32 18 27,50 23 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDE  bEAEae ACEDcc bACCdE A B E eB    

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal acCB B  A CA bbAEBA      

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen e   eEdB    C      b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM HAC  ECİB 118 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,663 308,470 16 117 284 1922 30781

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 26 94 2,50 2 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe cedbEdacbAaaecbdbbcebcAaCBdDbacddbCccebd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DcCeEcabeBbcCbecEdbb     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik eeCCeaaeCcacbAEeaccaCdbeabceabBcBceaDaaB

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen ebedcddebDedbdbdABac

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA CAN 780 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,690 308,470 1 11 114 1305 21531

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 50 20 45,00 38 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEDbAaDEdEbaEcCEDDedDACCBbDAdBCcDaBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal e b  a aA CA ACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADdC  E Ca    EeEDc  E D C              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA MEŞE 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,253 308,470 3 19 133 1396 23093

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 3,20 2,36 15,83

Toplam: 120 46 20 41,00 34 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe EbbAB Dbabc ACEDcedDACCBbDAEBecDdBBDEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Ca abCA a dACACBADdA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  C  E DA     DEcD   C D AC   B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZEN 678 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,320 308,470 13 86 237 1776 28656

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 16 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 16,88 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,39 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,48 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,47 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,11 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,20 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,91 1,21 5,31

Toplam: 120 30 29 22,75 19 27,45 28,02 57,12

TYT Türkçe bDcDEABeEbEbBEbCEDDAdDAbCeEceEBCcebB    

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bcde a a  dAbcdAEBbD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD  c                            c      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        Ba        e  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 1 4 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZANUR SONGER 803 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,270 308,470 4 95 247 1814 29167

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,04 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,38 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 1,50 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 27 30 19,50 16 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEbEce  bEbcaAeEDDeeDAdaabeAcBaccbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal      e a  eAbAC bBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bD       cc  c                          

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        Bb        B  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR  GÜNEŞ 1239 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,803 308,470 6 111 274 1894 30036

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,04 6,80 9,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 18 24 12,00 10 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe cba   DbaacaAeEacAADAdb                 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal e  ecdAdaE AbACaADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen  d da       B  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Konusu 6 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR NARİN 724 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,313 308,470 5 107 269 1874 29762

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 5,04 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,38 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 1,50 2,36 15,83

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 28 51 15,25 13 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEcE ebEcEdBEACEbDd abdeBaebcdbEDCBB bC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ccddaB a daAbc dcB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik   d a    da    e D   E   C       e      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen dbdbedeB eB  dabbBca

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BAYDOĞAN 545 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,795 308,470 1 39 173 1591 26288

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 5,04 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,38 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 39 27 32,25 27 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEAeaDba eEAeEDD AaACCaEDAE CEcbB DECa 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Cd   aAcBEeAdACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik     cBDb                                

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   b  b      BbdBbede

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARAKAYA 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,100 308,470 2 74 223 1738 28200

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,04 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,38 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 1,50 2,36 15,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 33 33 24,75 21 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe bDcDc c ceEbaEd EcDecDcb aEDeEdCEDCBBcEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bc d a eedCAC  AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD           d D    C     b  b          

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     DcCB  d     bBab

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOLANCI 210 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,963 308,470 3 90 241 1786 28822

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 12,96 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,54 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,25 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 5,04 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,38 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,50 2,36 15,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,08 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,04 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,46 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 1,42 1,21 5,31

Toplam: 120 33 45 21,75 18 20,92 28,02 57,12

TYT Türkçe EbcAdeDec eEACEDceADAaCaaDddB EDeBaecCcA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal eddabeddcabbbAC cDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik       D      e               B         B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen CdccaDbeBc  B eBEbba

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 1 5 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MUHAMMED 1014 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,163 308,470 12 116 283 1920 30698

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 20 65 3,75 3 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe EbEeabDbEaadedbbc*cbbCbeaadcebEcCBcaEadb

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CdbbeCAdBadbeAeabDce     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C  a c b                               e

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen babEdaCeccbeBaeBcbdb

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BAYRAM 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,085 308,470 4 46 182 1629 26797

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 37 25 30,75 26 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDbAB   EdcEAeEDDAdDbbCebDAEBCcDbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ccbe B  AaaAeACdEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik       b                                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  a    aB       E Bce

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TUNGAÇ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,563 308,470 7 73 222 1737 28162

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 36 44 25,00 21 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe eDdbEA DdcaEcEAC bDAADeCacEDAEB EebdeDdd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cdeeEdECbcCAbdaAEBbD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bed cC  d                            adB

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen dDbCeECd      abddaD

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE YALÇIN 943 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,825 308,470 2 37 171 1577 26066

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 42 36 33,00 28 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe bDdaEABDEccccaAeEDDAeebdCeEDAEBCEDCBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ceCebadCbcCACbCAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik   da    da      a             B  a      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen a  Cb dB      edABab

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ZEHRA BULUT 779 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,280 308,470 8 79 228 1748 28317

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 35 43 24,25 20 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe bDdDEA ecAEccEAeEDDccDedCcbDbEBCd bBccEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bAdBdaEedaCA bddEBcD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik dDd          c D        D   a           

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  DbebEeB   bde b Bda

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 0 6 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KÇADIRCI 735 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,803 308,470 5 47 183 1634 26829

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 38 29 30,75 26 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEABbDAa BEcCEDDbcDACCebDAEBeEDaB bECE 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal    bc AdB  ACA B DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik d c EeDca    ebcDe         e   e        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   c e       a  d    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK CAN 904 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,158 308,470 11 100 260 1849 29522

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 26 35 17,25 14 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEaEAB  ccbeaAeE DAdbAdC  D Ed b CB DEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal e a da abeed A  EBcD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik          dc     E        C              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen bbedbddc    d    BEa

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 2 1 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAYA 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,985 308,470 3 41 175 1599 26378

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 16 2,00 7 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 8 18 3,50 9 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 45 52 32,00 27 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEA bDAEcedACEDDAcDAdCabebEBddDCBBDECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal badabCedadd    BADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik b Dd     aaAbbccccCEdbDddda  BBBa a     

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bC ceb bBb Aac BcDbC

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SHAHEDKÖSE 18 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,020 308,470 9 83 234 1767 28473

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 33 38 23,50 20 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe cDE d Dba aEbCEDDbdDcbCdEDbEBCdDbBcDEC d

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Cd bcabca  A AaBADEd     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  C  b   a    eEe      c bee  a e        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  bbE        B  BbD  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KÜT 922 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,058 308,470 1 29 160 1531 25267

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 46 42 35,50 30 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEcEAB EeEcdEAeEDDAADbdCBEDeEBbE deBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ab B abCbBeAaACAcBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bbCCeecaCeab  bD DD        b            

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen beeCbdaB  a dA bbe a

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ŞAHİN 694 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,150 308,470 6 64 211 1706 27745

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,27 6,80 9,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 32 20 27,00 23 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe EaEAB DbE adAdEDDAdDbCCeaDAEBCc bB DcC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal be ccdAcd  A AeBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen    E        B       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNAZ ŞAHİN 772 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,060 308,470 10 87 238 1777 28677

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 12 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,02 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,31 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,56 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,40 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 5,27 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,65 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,81 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,25 0,17 1,36

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,60 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 1,35 1,21 5,31

Toplam: 120 34 45 22,75 19 25,46 28,02 57,12

TYT Türkçe EbEAB DbEcedA EDDAAbACCBEDbEBeEcdadbECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bebacCdadbbAeAaBbDa      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik     a  A           c  e                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen CbbbacecdbacBEAdbe  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ARİS 762 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,510 308,470 1 26 156 1515 24972

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,50 6,80 9,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,50 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,50 1,21 5,31

Toplam: 120 41 19 36,25 30 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDE B  cE eEcCEcDdADAdCBEDAEBCEDbBcDcC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c C EccdAaCAdACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Fen        B       EdBde

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ÇETİN 717 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,438 308,470 2 27 157 1516 24981

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,50 6,80 9,73

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,50 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 1,50 1,21 5,31

Toplam: 120 41 19 36,25 30 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB DbE  EdCEDcAADAdCcEDAEBCcDbBBDdC c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bB acaeca  AbACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen b DE        B eB D  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HELAL 778 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,403 308,470 7 97 251 1820 29212

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,50 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,64 2,28 13,83

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,57 2,36 15,83

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,50 0,17 1,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,50 1,21 5,31

Toplam: 120 29 39 19,25 16 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEd aDbcEeaACEccA cAdCdccAEB bbCBeDbeEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal dcdccaABc  AbAaBADEe     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik     a  dc   E               C         ca

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen ea   c   d eB       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZSOY 524 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,050 308,470 4 33 167 1559 25708

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,50 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,64 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,57 2,36 15,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,50 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,50 1,21 5,31

Toplam: 120 37 12 34,00 28 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe ADbc  Ba Ac  EACEDDeeDAdC bDAEB EDCB DE 

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cAe  B  AB     AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD                                      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen C C   aB           a

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYDIN 732 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,845 308,470 6 55 198 1678 27459

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 4 19,00 48 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,50 6,80 9,73

Toplam: 120 30 7 28,25 24 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEABcD a cE  E DAcDACC  DAEB       E E 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal    D aAaa CA ACB DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 1 0 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÖNMEZ 800 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,175 308,470 5 35 169 1567 25919

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,50 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,64 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,57 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,50 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,50 1,21 5,31

Toplam: 120 38 18 33,50 28 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB Dba  aACEDDbADAC BEDAaBCEcbBBDEeac

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  a DbC    eACAaBdDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik     b D                                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  Cb            Ba   

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE AKÇA 646 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,258 308,470 3 28 158 1518 24999

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 7 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 21,39 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,39 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,11 1,03 1,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 8,50 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,64 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,57 2,36 15,83

Toplam: 120 38 7 36,25 30 31,96 28,02 57,12

TYT Türkçe cDE B Db   dA EDDAADAdCBEDAEBCEe B DECE 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      CA B  A ACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik         a     E  a                      

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR GÖKTEKİN 666 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,148 308,470 3 36 170 1575 26026

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 35 7 33,25 28 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe bcED  B EA  Bd CEDDe DACCB DAEBCEDbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal a    B C  C    AE A      

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik   b                                     

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen      E           B  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMGÜN 1451 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,250 308,470 7 92 243 1789 28854

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 27 21 21,75 18 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEc  a   cEBE eEDDA eAdCBdD aB EDCBeDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal a  e ccaABC b  A B       

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik     D        d        e                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        d         ab 

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU DEMİROK 907 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,600 308,470 6 72 221 1736 28158

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 31 23 25,25 21 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB DbcbBEAaEcDeADACCcEcAcdCEDbBBDce c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Ca cc      AaAa A  A     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik                e              B         

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   b eD           e  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN MAZGAL 223 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,450 308,470 2 17 130 1392 23075

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 51 38 41,50 35 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEAabDbEEBEcCEDDeAaACCBEDAEBCEDeBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal baEacCAadEbACAeBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik b DebeDA   c ece   dC b    a   c        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen dCcEeb D  b e bebc  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞUARANUR GÖREŞ 783 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,555 308,470 1 15 124 1360 22632

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 46 14 42,50 35 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEA  DbE cEACEDceADceCBEDAEBCEDCBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  aEccCAaa  ACAeBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik       DA      b              B e        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP COŞKUN 1309 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,913 308,470 5 67 215 1720 27927

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 38 48 26,00 22 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe EbaAeDDbEEBEACEaDedDedbacDbcBddabBBDEdcd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  ebbeabBBddceAeBcbEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C   b Dca     Ee  CE  D                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen beeEaDaDBcbAe bBEe  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 1 5 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERÇMAN 681 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,808 308,470 8 106 267 1870 29745

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,41 6,80 9,73

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 25 40 15,00 13 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe daEcB Dc caa d DeAdbbae  ceEedED BeDcadc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CebcbCAcB dA AaBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen eCcdacC     e bBbcEb

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 1 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Koful 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERDAŞ 706 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,245 308,470 4 54 197 1676 27418

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 19,78 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,12 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,56 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,41 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 1,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 1,84 2,36 15,83

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,34 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,59 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,16 1,21 5,31

Toplam: 120 37 35 28,25 24 29,19 28,02 57,12

TYT Türkçe dDEcEAcD cEcBdAeEDaddbA CBE bEB deCBaDcC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cd dEB dAcCAbcCAEacD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCbcCE   a             D               

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen d  abceB  aEd       

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA ÖZDEMİR 1304 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,870 308,470 1 45 180 1616 26602

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 1 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,25 2,28 13,83

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,50 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 1,75 2,36 15,83

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,17 1,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 0,61 2,35

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 0,43 1,59

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 4,00 1,21 5,31

Toplam: 120 43 47 31,25 26 31,25 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEAe DbcEBadCEDDAdaACCcb dEBbEcbBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bdEccaAccceAdAaBdDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik d D  d Aa   d   bd c          aB    e  B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen ededaeaDB bbBaeBEeEC

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BİNGÖL 584 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,825 308,470 1 84 235 1768 28487

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 1 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 16,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,00 6,80 9,73

Toplam: 120 29 22 23,50 20 23,50 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDbAd cAaEBaACbDDeeDACCabDAdBbEDCdaacb

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal c    B a  aAC CAaBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA GEÇKİN 241 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,568 308,470 3 4 79 1059 16458

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 61 17 56,75 47 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEDEAB   EbaEbCEDDAADACCBEDAEBCEbbBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DcCacB CABCAdAdAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD    E C     dDEac  EC D    aB  e      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  DC    B    e   ABb 

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NUR SUNGURCB 470 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,600 308,470 1 1 62 868 13121

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 68 16 64,00 53 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEdBDDAEEc cCEDDAADAbCcEDAEBCEedBBDECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CB cc A   CA ACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDCE DAEEE EebDDBdEC DC    CB B   C    

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    d  C   C Bb     e

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA HÜSRA KARA 590 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,578 308,470 6 14 123 1359 22630

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 48 23 42,25 35 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEABaEbEcabACEDcAADAeCeEDAaBCbeeBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal    d   C cCACACAEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD C  c  B   A bE       DC d            

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen b   cb B    Cc  cB  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TİMUR 43 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,660 308,470 2 2 69 931 14201

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 67 21 61,75 51 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAc DAEbdEACEDcAcDACCBEDAEBCEDCBcDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal b cDcaAca CACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCDCE DAE d  eceD  E  DC    CB          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    d bCDdEeABEbB   C

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜÇLÜ 412 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,788 308,470 4 5 92 1153 18644

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 56 17 51,75 43 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEDEABDE EbaaAC D bADA CBEDAEBCE eBBDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cbeeEB CAcCACACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  DCCe E  B      b                e      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen CD  Dd BE   CA  d dc

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NADA DEEB 530 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,533 308,470 8 51 192 1661 27221

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 38 36 29,00 24 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe EbEde DbaaaaAeEDDAdDAeCabDAcBCbDCBBeEC b

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal daEcbaAca  AdAaBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik e D b ecd be          D     C B         

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    Ea       B eBEe  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA AYDIN 154 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,048 308,470 7 34 168 1560 25709

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 41 27 34,25 29 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEABcEdEcaaACEDc ADA CBEDAEBC eCBBDcC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DAaa B dAaC C  AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik dc  cCc   a                 a           

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen       eac   Ce bcec 

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVCI 627 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,763 308,470 5 6 93 1154 18652

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,53 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,75 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,28 6,80 9,73

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,78 2,28 13,83

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,66 0,08 2,01

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 8,44 2,36 15,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,88 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,94 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,59 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,41 1,21 5,31

Toplam: 120 59 29 51,75 43 48,94 28,02 57,12

TYT Türkçe EDcAB DAEceaACEDDAADAbCBEDAEBCEDbBBDdC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal eeaDbCA a  ACAaB DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik aCDCEeDAd    D c   Eb DC    CaBe      A 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  CcEe d a bAB eBbebC

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARABİYIK 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,063 308,470 8 115 282 1915 30511

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 29 91 6,25 5 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe dDEccbcbdaBcdCEabcdedbCBEceaBbEcbdaeECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal decccCdBcbCddbCcbDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CdeCddbcaacbdbdccBbcdcebAbcbaedBceabbabc

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen CdcdCbbedbddaEbBdbce

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÖZTÜRK 323 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,235 308,470 7 110 273 1892 29989

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 13 -0,25 -1 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 13 -0,25 -1 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 27 58 12,50 10 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe baEa AaeccaaBEAdEcc  bdbaeEcbEcebcdBaDEe

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cA aEd CAeaAeA    AD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  ada ecaC   aba  eadCE b                

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen dbCdbddB  eadAabABce

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURGU 589 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,648 308,470 5 80 231 1762 28427

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 13 -1,25 -3 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 37 54 23,50 20 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEbEAabEdaceaceEDcbeDcCCdEeAaBbbbCeBDcd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bbbBcdECAcaAdACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik e d ebb  ea c Eedc   E e       e        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen abbCDEbBE d d bbdB b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME EFE 324 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,693 308,470 1 32 165 1549 25552

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 43 33 34,75 29 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EaEAccDAadeE aEDDAADACCeEDAEBCcDbBBDECaA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  B cceA ad AbAa  DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik Ca  E Db ca E cc                       B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen b  d aC  aadB  c aEe

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜLTEK İN 135 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,803 308,470 6 104 264 1865 29665

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 25 36 16,00 13 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe cDaeBcDAdEe ACEDcbdDA CaE bEBCc beaecC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal   daee a c     B  E      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik a                      d  c             

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bdbEe de Eb B eBEcEe

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 1 5 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOĞAÇ 121 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,178 308,470 3 43 178 1606 26456

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 36 17 31,75 26 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EbEA  DAac EACEDDc DAdCc DA B EDdBBDEd c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal       A B    AaBADE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik            A bEb      DC     B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    ca     dcB    a  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KULSUZ 382 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,045 308,470 4 68 217 1728 28048

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 44 74 25,50 21 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEcEdcadAEEBdcaEDDe aAdCaa AEBCEcdedDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cbCeaBcCecaAbbCAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADdCcebddaaddecDdcacdEbDeCcbDbdbcBadbeec

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen ecbebcCBEedbbcebeBEe

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ALTIN 343 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,328 308,470 2 38 172 1580 26120

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 14,50 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,00 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,59 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 6,03 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,03 2,28 13,83

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 1,06 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,41 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,28 1,21 5,31

Toplam: 120 36 13 32,75 27 22,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEA  D   aE e DDA DAdC E AEBe  CBBDEb  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal           CACA B DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C D  e              d Dd    C B        B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen      b      Baded   

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 0 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KÜÇÜKÇADIRCI 498 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,013 308,470 8 52 194 1664 27267

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 34 21 28,75 24 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEbE e   ababACEeD ebdCCa DbEBCE bBaDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal a    B a dCA ACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  D CDad         E   C            e      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 2 3 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA YURDAN 618 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,525 308,470 13 118 285 1923 30821

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 29 -6,25 -21 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 39 -8,75 -22 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 26 94 2,50 2 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe dbEbeDDeabaacCacDbcDddeebeebBCEDbBaDdCcA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CeEbcaeBBdbAecaBcDbA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik aeedbcabaEabcbcbadecbaabdeaabdecadbdeabd

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen adedCadbcEbcBaeadbcb

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME ALTINEL 543 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,790 308,470 2 8 98 1188 19318

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 2,60 2,36 15,83

Toplam: 120 53 11 50,25 42 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEA  EAaEaEcCEDDAcDACCBEDAEBCEDCBBDaC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dc   B CABCA             

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik ADCCeCE CBE    DE cB EC c      e        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRANUR CANBAZ 620 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,408 308,470 12 108 270 1880 29797

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,60 2,36 15,83

Toplam: 120 21 25 14,75 12 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe abbAB Db  d ddEccecD  CBE AdBCc bacDE  d

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  e ccaAB  dAeAa  D       

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C     D       b         A               

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KARAYILAN 473 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,130 308,470 5 20 134 1397 23114

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,60 2,36 15,83

Toplam: 120 46 19 41,25 34 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe Ec dBbDAEcdEACEDDbcDACCBEDAEBeEcbBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  ecccbdaBECA ACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  CDC   A     edD       C                

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KAPLAN 621 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,143 308,470 10 61 207 1698 27669

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 13 0,75 2 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 39 47 27,25 23 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe aDEABbDbcbabbCEaDAdDAbdBEDbaeCEDdBeDECcc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBaccCAcacdACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik dC edd  aE cab c    b  d aD   d        B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bdcde       d eB e  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÖNAL 216 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,903 308,470 6 23 150 1491 24561

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 45 30 37,50 31 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB Db ceEbCEDDAADAdCBEeAEBCbDbBBDcC A

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal ecEccC BB bA ACBADE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   Db  D E    bbe   c  a      B c      d 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen ebbEe a   b B d  c  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM NAZ ŞİŞMAN 617 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,323 308,470 1 3 77 1038 16181

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 62 18 57,50 48 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEABDDbEbaEACEDDAcDACCBEDAEBCEeCBBDECEA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CaEDbCAaB eACACBADcA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCa E DA     DE c  c  De    CBd    e   B

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen    c D      a  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÖZİTOK 1006 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,385 308,470 7 24 152 1496 24622

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 44 27 37,25 31 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEABaEeE abbCEDDbcDACCBEDAEdCEbCBaDdC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dbedba bdcCACACAEBcD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik AD  a E    E   edD       C              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     c  B         c e

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN SOKRUCU 493 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,123 308,470 9 58 201 1684 27516

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,58 6,80 9,73

Toplam: 120 34 24 28,00 23 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe cccAdDDAEceEcCEDeeccAbaBEDAEBbEDdBcDECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bcbccCc a CACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖNAL 496 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,698 308,470 11 105 265 1866 29667

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 16 -4,00 -13 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 18 -4,50 -11 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 30 56 16,00 13 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDaAc cAEbecACEDDbdDbeadaeAcB EDde DaC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Deb Ea dAeaA bCAdB c     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik eab ed c  bb e  acb  d b ec   e        a

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen  cbCDEed  edbc b BEc

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 527 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,333 308,470 4 16 127 1374 22800

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 47 20 42,00 35 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEcEABDEeE BEcCEDDbADAbCBEDAEBCEeCeaDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cc BdB aA CAdACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  Da e    ea          E                  

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     bE B        cB  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 6 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM SAĞIK 522 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,995 308,470 3 13 121 1345 22302

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 13 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,15 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,44 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,44 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,58 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,83 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,23 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,60 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,29 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,06 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,46 1,21 5,31

Toplam: 120 48 19 43,25 36 32,79 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB DbEcaEACEDDeeDACCBEDAEBCEe cBDECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal b EDbaAcB bACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  C aE D a     b   C            e        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B   db  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 5 0 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKYOL 560 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,388 308,470 8 114 281 1914 30506

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 29 91 6,25 5 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe bccbBDbcdEdceCccDdAcdabcEeAacdEcCcacbebA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal babccCAeebddaAedcDac     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik bCbbaccccccdEDbDcBadCDaedaDbCeeecbcddBca

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen CCabdDCacceecbeddccd

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU TELCİ 968 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,620 308,470 3 44 179 1611 26520

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,32 6,80 9,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 35 14 31,50 26 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEDEAe     a  CEDDeADeCCcbDAE  EDbBdDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bb   BbbA CA   AE        

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Fen     eEeB        ABED

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 420 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,248 308,470 2 42 177 1605 26451

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 35 12 32,00 27 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAB Db caEcbEDDAADACCeEeAEBCEDCB DEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal       ec       BcDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   D    A                                

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B b  e  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR AFŞAR 588 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,065 308,470 9 120 288 1926 31063

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 20 -3,00 -8 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 11 53 -2,25 -2 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe deEAdcebabeadadaceADddbebDe         ECad

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal    D  d  ab     b        

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  db c D  a      ba     e  cabdddcbcddBca

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  bcd   b    B  a    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Konusu 6 0 3 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 397 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,563 308,470 1 25 155 1514 24967

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 40 14 36,50 30 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEABcDbccBacCEDDAADACCBEDAEdCEDeBBDECEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      C  a  A AeBceEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen       Ca    B       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN AKBAL 299 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,448 308,470 6 81 232 1764 28440

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 29 21 23,75 20 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe EbEAB DbEcaEcCEDcecDACCeaebEB EeCB  EC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      aeaa  AeA B DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik     d c                      B          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             a  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 6 2 3 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ÇALIŞAN 628 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 33 -5,25 -13 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 4,32 6,80 9,73

Toplam: 120 7 45 -4,25 -4 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe EeacdbDbEdab  acaecace ddeddeecbdadacac 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBabcede bb b CaAbd      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 6 0 6 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÖZ 435 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,998 308,470 5 71 220 1734 28133

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 4,32 6,80 9,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 29 16 25,00 21 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe c bbB Dc  cEe EDe ADAdCaEDA B E     cCc 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal C  D CAd   b ACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen   ecd       B  B D  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 3 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ERD ĞDU 599 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,835 308,470 7 98 253 1838 29380

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 4,32 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,72 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,25 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,48 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 26 32 18,00 15 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe EDbAd DbacB daEDcbADbbdeEDAEB cDed  Ee c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal  ebcAbbca dbbACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   a E                     D             

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   a   e a           

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 6 2 3 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YILD I M 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,045 308,470 4 70 219 1732 28124

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 10 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 13,40 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,45 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,20 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 4,32 6,80 9,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,57 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,98 1,21 5,31

Toplam: 120 29 15 25,25 21 19,18 28,02 57,12

TYT Türkçe cDbA  D EbBaACED  ADAdCaEDAaBCE       c 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal C  DcC  e  b ACB DEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen   ecb       a  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 3 1 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KIZMAZ 144 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,590 308,470 1 48 184 1635 26854

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 36 22 30,50 25 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEbcDDbEEBEACEDDAdbAeCeEDAadeEDbecDcCEe

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      CAaa CcdAaBbDEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C D                                     

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İBRAHİM 652 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,515 308,470 6 102 262 1861 29631

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 23 27 16,25 14 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEdc DbE B AeEDbdcDb ae     CE   cDEC c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal baEecaAc  dbCAaB DEb     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik                                       d 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen        e    e eB   e

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 6 2 1 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZLÜK 553 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,353 308,470 5 94 245 1805 29066

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 26 23 20,25 17 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEA  DAEbdEcCEDcb DAd  bD EBCa     Ee c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      CA      ACB DEb     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik dac  c     b      d   b    a            

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   e a b     B  B    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 6 0 2 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN KANDEMİRLİ 613 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,958 308,470 4 75 224 1739 28209

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 32 28 25,00 21 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EaEAB Dec d bCEDcAcDACCeEDAEB EDbecDEC  

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Cdcc a aa  b ACBADae     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik a                  cd      a e          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen   D a       B cB b  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA YEMAN 204 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,450 308,470 8 112 276 1897 30100

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 19 31 11,25 9 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe bcdb deD caba ed   ccDe CBEDAcB dD   e  

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal bbdc B CAeaAbA eE dD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik   C   c        a                        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen ec     B         B  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 3 2 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİLAY BEBEK 1250 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,015 308,470 3 62 209 1702 27684

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 5,62 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,12 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,16 2,36 15,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 29 7 27,25 23 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDEA     E  e ED   aA  BE bEBCE   BDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal         A  A A AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik                e                        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen      E a         B e

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 4 1 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İPEK 173 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,778 308,470 2 53 196 1673 27375

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,62 6,80 9,73

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 35 26 28,50 24 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEAe Dbaaa ACEDDccedCCBEcbdBCEDbBBDce A

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal   bcAbAaa bACACBAeEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen  eece       B AB    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ŞİŞ 554 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,948 308,470 7 103 263 1863 29652

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 8 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 14,81 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,03 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,91 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,62 6,80 9,73

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,03 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,97 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,59 1,21 5,31

Toplam: 120 27 44 16,00 13 21,88 28,02 57,12

TYT Türkçe ADcDEbBDbeaEacdaEDbdADdabcaeAEdaEeaBceEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ceCcdBbacaaACcebdBAb     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Fen   e cEdB      baeBEc

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Koful 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
110 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,730 308,470 7 69 218 1730 28070

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 34 35 25,25 21 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEDbdecEAEbedAaEbDbdDAeCaEDAaeddcaBBaEa

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal ec acB CdcCAaACAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik          B                              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen   CdbEae  B     bB b

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN ALÇİÇEK 114 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,283 308,470 2 9 99 1190 19400

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 55 20 50,00 42 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe EDEABcDbEEccACEDcAeDACCBEDAdBCEDdBBDECEd

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal da abC BB      Bde A     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik CCD dBDAEE   eEDD  ECaDC    CB B        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen eaD                 

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SUNGUR 310 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,315 308,470 3 21 142 1449 23853

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 46 28 39,00 33 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDaba   EadacCEDbecDACCBEDAEBCEabBBDEa

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DAbBbB bA eA b  EBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik A CCe E CBd     Ec    C bC      B       

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     bbeB       EbB a

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP CİVELEK 106 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,303 308,470 1 7 96 1172 18975

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 56 20 51,00 43 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEABcDAEcBEACEDDAbDACCeaDAEBCEebBBDECcA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CB DcCdBBcCAdACBADE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C D E DAb cb DEee CE           B        

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen Cae                 

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM HASAN 438 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,798 308,470 9 119 286 1924 30905

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 13 0,75 2 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 16 60 1,00 1 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe badabcaedAdcebeC DDAdabaCeabAaa         

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal  cbacddaAdd    Aa A      

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik bcCCebcdCBaaadd bc                      

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen eDeecdda bd   eceBce

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 1 2 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ BARUT 126 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,538 308,470 4 40 174 1593 26322

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 39 28 32,00 27 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe ADEDb a  AEbeE dEcDecbACCcEeAEBCcDeBBbaC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal Dc B d  A  A A AEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik        aCBa  eacae  CE  D    a d        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     DEdB         Bc 

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 2 4 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KORKMAZ 60 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,168 308,470 8 109 271 1881 29808

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 8 19 3,25 11 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 2 7 0,25 3 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 10 26 3,50 9 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 32 70 14,50 12 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe cDb B DbcdaEbC Dbe DAbadbeecBd a    d E 

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal bc ccaABaaCbdAC eDEe     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik a DCEeabcEdddbEcD aEbcae bDeacBdebbCaed 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen edDbCaacebbcBbAe bEa

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Konusu 6 0 3 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ZEYREK 143 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,533 308,470 5 57 200 1681 27480

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 38 39 28,25 24 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe AcEcEABbcAEadEAdEDeeAbAaCBEDAEBecDdBBDaC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cdaBcaEbAcCAbA AEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik Acd cdb  ead         c   a              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen acd a eB        b   

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİKAR KARAKELLE 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,315 308,470 6 63 210 1705 27731

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 9 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 16,89 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,03 1,71

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,86 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,00 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,50 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,08 2,01

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 4,83 2,36 15,83

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,22 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,47 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,06 1,21 5,31

Toplam: 120 36 36 27,00 23 29,78 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEcEAdb b  caAaEbDecDACCBbDAEBCEDbBeD  

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal  cCdEe adBeA A bEB D     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik cD  D cc Ba    eb    Eb b               

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen dc ebEeB  a     c E 

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DOĞU 288 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,838 308,470 1 49 186 1644 27019

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,21 6,80 9,73

Toplam: 120 36 24 30,00 25 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe bDdDEABDccEcdcAeEDDAADAbCaEeAEBCbceBaDEC

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cAdBddEbdcCAacCAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEYUSUFAYIK 158 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,028 308,470 4 88 239 1778 28680

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,21 6,80 9,73

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 1,58 2,28 13,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,46 0,08 2,01

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 2,04 2,36 15,83

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,42 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,75 1,21 5,31

Toplam: 120 32 39 22,25 19 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe deEbBbcbabeEACEaDebDbaCcbebcBdcDbeBDEdcA

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CcaadCdBc  dbACBADEd     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik C   E  Ad    DE     C b     C         A 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  ae         e       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 1 5 17
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TEMİZKAN 301 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,240 308,470 2 66 214 1717 27888

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,21 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,58 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,04 2,36 15,83

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,00 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,33 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,75 1,21 5,31

Toplam: 120 33 27 26,25 22 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe cDEAebDcdbBEcCEcDcbadbdcEDAdBCEeCeBDEC A

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal dadacCdcBE   A BAbEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik                       D                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen  C          B bB    

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ AYTEKİN 165 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,365 308,470 5 89 240 1785 28799

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,21 6,80 9,73

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,33 0,43 1,59

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,75 1,21 5,31

Toplam: 120 29 28 22,00 18 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe ED cB Dba aEACEDD ADACCebDAddeE aBcDce c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal      dAd  ac AaB DE      

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Fen debcaDd     B cBEa b

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Koful 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA BAĞDAT 181 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,825 308,470 6 96 249 1817 29189

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,21 6,80 9,73

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,58 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 0,08 2,01

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,04 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,42 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 1,21 5,31

Toplam: 120 28 35 19,25 16 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe bDEDbAcebcEaBcceEDbAcDAddcEeAaBebcCBdecd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DbCaEdbaAebACcdAEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik  D    b                                 

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KERİM OLÇAY 147 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,845 308,470 3 76 225 1743 28271

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 14,00 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,79 1,03 1,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,21 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 1,58 2,28 13,83

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,46 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 2,04 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,17 1,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,75 1,21 5,31

Toplam: 120 33 35 24,25 20 24,00 28,02 57,12

TYT Türkçe EcE B DbEbdcbeEDc cDcdCabeA BeEceBBDcbEc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Cddb Cdcd CdCACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik   aCbdD   a   E  a d    c     B B  e    

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 6 3 3 50
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRAL CANSALİHOĞLU 277 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,560 308,470 1 31 164 1543 25432

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 -0,54 2,36 15,83

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,29 0,17 1,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,00 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,50 1,21 5,31

Toplam: 120 42 28 35,00 29 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe EcEAB DbEbeEACEDDAeDAdCcbDAEBCEeCBaDECdc

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CaacAaA a eA ACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik  e      a      e  CE    A    a          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen bbbc a    b B       

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SUSUR 228 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,533 308,470 3 85 236 1773 28575

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,54 2,36 15,83

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,43 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,50 1,21 5,31

Toplam: 120 29 24 23,00 19 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe beEDaAB   a BabCEDDe DAeCe  AEBdbD a DEd

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal cACecBcaAcCAdAbeEBAD     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik          a                              

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen     b               

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Konusu 6 2 2 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN BİRGE 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,703 308,470 2 56 199 1679 27471

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 -0,54 2,36 15,83

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,29 0,17 1,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,61 2,35

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,21 0,43 1,59

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,50 1,21 5,31

Toplam: 120 37 36 28,00 23 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe abE e DeadeEAeEDD dabCCBEaAEBCEbeBaeEC c

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal Ca cAaAca  ACACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik aC  ad  c     E    d  Ddc    a          

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen eC dd d     a  BEb  

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KAHRAMAN 1007 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,468 308,470 5 99 254 1839 29404

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 -0,54 2,36 15,83

Toplam: 120 24 25 17,75 15 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe ccEAc bbE aEcCbDD cDddCBbeA         E   

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CBEeAadBBECd  aBADdA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik bece da                                 

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Konusu 6 2 1 33
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH TAHA KAHVECİ 212 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,438 308,470 4 93 244 1794 28902

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -0,54 2,36 15,83

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,29 0,17 1,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,61 2,35

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,21 0,43 1,59

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,50 1,21 5,31

Toplam: 120 41 79 21,25 18 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe ccdAeaDbEEdaAeEbDcdDAdCaEDAcBbEebBdDECac

Cevap Anahtarı B EDEABDDAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDECEA

TYT Sosyal CaEccdAadEeAaACBADEA     

Cevap Anahtarı B CBEDACABBECACACBADEABCBBE

TYT Matematik adbabecAcdacdbaaecaEbebdeCDbeacadebaeceB

Cevap Anahtarı B CCDCEBDAEEEAEDEDDBCECDDCACDDCBBBBCDCCBAB

TYT Fen CCDEecacebCdabdcdcda

Cevap Anahtarı B CCDECDCDBECABEABEDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 6 4 2 67
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARISIYOR TYT 0

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN TEMİZKAN 386 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,815 308,470 6 101 261 1859 29622

Puanı Hesaplanan: 120 288 1926 31103

Katılımlar: 6 121 289 1928 31743

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 14,33 17,64 26,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,50 0,24 1,42

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,03 1,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,00 1,95 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,58 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,25 6,80 9,73

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,33 2,28 13,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,08 2,01

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,54 2,36 15,83

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,17 1,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,61 2,35

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 0,43 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,50 1,21 5,31

Toplam: 120 25 35 16,25 14 23,54 28,02 57,12

TYT Türkçe eDdbEccadcabBacCEDecdDebdcEDAaeCEeCeBDEa

Cevap Anahtarı A ADEDEABDEAEEBEACEDDAADACCBEDAEBCEDCBBDEC

TYT Sosyal DeaadBEaAde    AEBAb     

Cevap Anahtarı A DACBEBECABCACACAEBADEBBCB

TYT Matematik        d d     b                        

Cevap Anahtarı A ADCCDCEBCBEEEAEDEDDBCECDDCACDDBABBBCDCCB

TYT Fen                  B  

Cevap Anahtarı A CDCCDECBEDBECACEABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 6 5 1 83
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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