
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 66 476 3062 17157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,23 9,02 24,98 2,52 1,40 2,17 2,00 1,37 1,66 2,56 1,25 2,25 3,46 0,55 3,33 12,45 3,62 11,55 1,31 0,44 1,20 1,09 2,02 0,58 1,29 1,46 0,92 1,42 1,30 1,09 55,33 22,43 49,73 287,700

Okul Ortalaması 21,53 14,24 17,97 2,12 1,55 1,73 1,71 1,39 1,36 2,03 1,45 1,67 3,47 0,86 3,25 5,82 4,48 4,70 0,18 0,41 0,08 0,30 1,48 -0,07 0,38 1,35 0,04 0,71 1,11 0,44 38,25 28,32 31,17 231,620

KATILIMLAR

1 470 BERRA SUNGURCB 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 1 2 0,50 2 2 1,50 72 13 68,75 345,480 3569

2 43 ESMA TİMUR 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 6 15,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 65 27 58,25 314,640 5963

3 617 MERYEM NAZ ŞİŞMAN 12C 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 14 3 13,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 61 21 55,75 306,658 6722

4 241 AYSİMA GEÇKİN 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 3 0 3,00 57 15 53,25 299,368 7426

5 397 ELİF ARSLAN 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 7 2 6,50 1 0 1,00 56 13 52,75 296,958 7645

6 106 EYYÜP CİVELEK 12F 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 2 -0,50 57 20 52,00 295,758 7770

7 1006 RABİA GÖZİTOK 12C 33 7 31,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 3 10,25 1 0 1,00 55 15 51,25 292,753 8047

8 522 ÜMMÜGÜLSÜM SAĞIK 12C 35 4 34,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 54 14 50,50 290,080 8302

9 0 HİKMET MAHLİ   27 9 24,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 16 49,00 286,823 8632

10 627 ZEYNEP AVCI 12A 29 7 27,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 10 7 8,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 55 24 49,00 286,468 8668

11 632 SUDENUR DER 12C 29 4 28,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 5 6,75 1 1 0,75 51 10 48,50 284,830 8819

12 634 HÜDA ÖMER 12A 33 5 31,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 54 24 48,00 282,803 9045

13 0 LEVENT KARAAHMETOĞLU   29 5 27,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 11 1 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 8 46,00 277,343 9580

14 35 YUNUS EMRE EKER 12F 28 8 26,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 10 5 8,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 51 27 44,25 272,245 10110

15 412 HATİCE GÜÇLÜ 12A 24 10 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 49 23 43,25 269,860 10352

16 114 CİHAN ALÇİÇEK 12F 27 13 23,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 0 4,00 13 6 11,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 52 38 42,50 267,223 10606

17 590 BÜŞRA KARA 12A 29 10 26,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 47 21 41,75 264,640 10876

18 420 EBRAR AÇIKGÖZ 12D 29 9 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 17 41,75 264,638 10877

19 154 SÜEDA AYDIN 12A 24 14 20,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 4 9,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 46 27 39,25 257,980 11506

20 0 EREN SUNGUR   25 14 21,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 45 27 38,25 254,760 11811

21 144 ASUDE KIZMAZ 12E 20 15 16,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 43 23 37,25 252,493 12036

22 473 İLAYDA KARAYILAN 12C 25 11 22,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 8 1 7,75 40 17 35,75 247,073 12529

23 343 SEMRA ALTIN 12B 26 14 22,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 42 26 35,50 246,425 12582

24 599 RABİA ERDOĞDU 12D 25 14 21,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 41 22 35,50 246,415 12585

25 0 HİRANUR TAŞTAN 12C 22 13 18,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 6 6 4,50 1 0 1,00 40 24 34,00 242,283 12939

26 0 ZÜLFİKAR KARAKELLE 12F 23 12 20,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 8 4,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 41 28 34,00 242,280 12940

27 299 ESİN AKBAL 12D 22 12 19,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 16 33,00 239,160 13201

28 216 MELİKE ÖNAL 12C 24 13 20,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 28 32,00 235,953 13454

29 0 EMİRAL CAN SALİHOĞLU 12H 23 15 19,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 4 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 38 26 31,50 234,698 13542
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 66 476 3062 17157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,23 9,02 24,98 2,52 1,40 2,17 2,00 1,37 1,66 2,56 1,25 2,25 3,46 0,55 3,33 12,45 3,62 11,55 1,31 0,44 1,20 1,09 2,02 0,58 1,29 1,46 0,92 1,42 1,30 1,09 55,33 22,43 49,73 287,700

Okul Ortalaması 21,53 14,24 17,97 2,12 1,55 1,73 1,71 1,39 1,36 2,03 1,45 1,67 3,47 0,86 3,25 5,82 4,48 4,70 0,18 0,41 0,08 0,30 1,48 -0,07 0,38 1,35 0,04 0,71 1,11 0,44 38,25 28,32 31,17 231,620

KATILIMLAR

30 621 KEVSER KAPLAN   C 20 20 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 41 39 31,25 234,415 13563

31 173 SUDE İPEK 12E 23 15 19,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 38 31 30,25 230,883 13819

32 613 NAGİHAN KANDEMİR 12 19 9 16,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 16 30,00 230,403 13850

33 110 ERDEM BAĞRIYANIK 12F 23 17 18,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 39 36 30,00 230,123 13868

34 212 SEMİH KAHVECİ 12H 22 15 18,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 4 2 3,50 41 46 29,50 228,838 13972

35 324 FATİME EFE 12B 23 14 19,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 27 29,25 227,760 14042

36 179 HAKAN BİRGE 12H 18 19 13,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 36 32 28,00 224,918 14230

37 181 TALHA BAĞ AT 12G 24 13 20,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 25 27,75 223,088 14349

38 493 ROJİN SOKRUCU 12C 26 11 23,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 34 26 27,50 222,028 14413

39 553 BEYZA ÖZLÜK 12E 16 7 14,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 17 26,75 220,903 14484

40 165 MUHAMMED ALİ AYTEKİN 12G 22 16 18,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,995 14600

41 301 FURKAN TEMİZKAN 12G 20 20 15,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 25 25,75 217,885 14668

42 0 ELİF BURGU 12B 22 15 18,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 7 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 35 37 25,75 217,353 14702

43 525 ELİF ERİK 12D 15 17 10,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 23 25,25 216,878 14739

44 560 AYŞE AKYOL 12D 19 16 15,00 1 3 0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 34 37 24,75 214,685 14870

45 652 AYŞE İBRAHİM 12E 20 15 16,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 30 21 24,75 214,633 14877

46 126 MUHAMMED ALİ BARUT 12F 18 19 13,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 9 5,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 36 46 24,50 214,238 14896

47 386 UFUKHAN TEMİZKAN 12H 17 21 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 31 28 24,00 213,063 14952

48 584 HELİN BİNGÖL 12 18 21 12,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 30 25 23,75 212,068 15009

49 498 BÜŞRA KÜÇÜKÇADIRCI 12C 18 15 14,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 30 29 22,75 208,843 15174

50 157 OSMANAHATSEL 12G 17 13 13,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 22 22,50 208,183 15207

51 158 EFEYUSUFAYIK 12G 15 25 8,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 32 21,00 204,313 15404

52 143 RECEP ZEYREK 12F 17 19 12,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 28 32 20,00 200,798 15582

53 60 MUHAMMED KORKMAZ 12F 15 11 12,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 22 19,50 199,268 15636

54 1250 SEVİLAY BEBEK 12E 15 13 11,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 16 19,00 197,893 15694

55 121 MELİKE ÇOĞAÇ 12B 17 7 15,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 11 2,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 26 30 18,50 195,818 15796

56 676 ZEYNEP BAYRAKCAN 12C 18 19 13,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 24 31 16,25 189,333 15996

57 228 EMİRHAN SUSUR 12H 12 20 7,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 22 25 15,75 188,655 16015

58 204 SEVDA YEMAN 12E 9 20 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 23 30 15,50 188,280 16023
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 66 476 3062 17157

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,23 9,02 24,98 2,52 1,40 2,17 2,00 1,37 1,66 2,56 1,25 2,25 3,46 0,55 3,33 12,45 3,62 11,55 1,31 0,44 1,20 1,09 2,02 0,58 1,29 1,46 0,92 1,42 1,30 1,09 55,33 22,43 49,73 287,700

Okul Ortalaması 21,53 14,24 17,97 2,12 1,55 1,73 1,71 1,39 1,36 2,03 1,45 1,67 3,47 0,86 3,25 5,82 4,48 4,70 0,18 0,41 0,08 0,30 1,48 -0,07 0,38 1,35 0,04 0,71 1,11 0,44 38,25 28,32 31,17 231,620

KATILIMLAR

59 496 RÜMEYSA ÖNAL 12C 13 24 7,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 25 39 15,25 187,165 16060

60 382 MERYEM KULSUZ 12B 14 24 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 11 16 7,00 0 9 -2,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 35 79 15,25 186,915 16067

61 618 ESRA YURDAN 12C 15 25 8,75 1 0 1,00 4 7 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 35 12,25 177,868 16308

62 194 BEYZA KARABİ *K 12B 12 28 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 7 23 1,25 4 6 2,50 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 32 88 10,00 171,450 16458

63 0 BURAK VEREP   7 16 3,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 5 13 1,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 17 46 5,50 158,220 16702

64 142 MEHMET KÖPRÜDÜZ 12F 9 22 3,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 14 0,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 20 59 5,25 157,300 16714

65 438 İBRAHİM HASAN 12F 10 27 3,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 11 0,25 15 42 4,50 155,168 16745

66 628 ESMANUR ÇA* ŞAN 12D 5 24 -1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 12 43 1,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK VEREP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,220 287,700 4 63 473 3023 16702

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 4 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 16 3,00 8 19,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,94 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,00 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 6,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 7,88 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 8,12 4,78 12,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,69 -0,07 0,58

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,19 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,81 0,41 2,59

Toplam: 120 17 46 5,50 5 34,69 31,17 49,72

TYT Türkçe ecDa daAd   EdaCb B  dcbd  a CeeC       

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eca dB ddBbc aD     

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik adbC AEb e a ac bbEe dcB                

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen CeeaE  eebb   d     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SUNGUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,760 287,700 3 20 427 2312 11811

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 4 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,94 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,88 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,69 -0,07 0,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,19 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,31 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,81 0,41 2,59

Toplam: 120 45 27 38,25 32 34,69 31,17 49,72

TYT Türkçe ADabCdAdEbb AaCEDBEbcBDAAEEDBBdaCAEcBbEc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEdEa DCBeC  BBE E

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aD  Ba  Eb  CbD       B      d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen   a    d     Eb a D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİKMET MAHLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,823 287,700 1 9 413 1682 8632

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 4 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,94 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 7,88 4,70 11,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,08 1,20

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 8,12 4,78 12,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,69 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,81 0,41 2,59

Toplam: 120 53 16 49,00 41 34,69 31,17 49,72

TYT Türkçe ADcCCdeBED dA C DBECBBDecEEcBBCadAEE DEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEE    a     BBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB DAaA  CCDcEBEC  e  B      A       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e D    e         D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT KARAAHMETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,343 287,700 2 13 420 1895 9580

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 4 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 19,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,94 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 7,88 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,08 1,20

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 8,12 4,78 12,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,69 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,81 0,41 2,59

Toplam: 120 48 8 46,00 38 34,69 31,17 49,72

TYT Türkçe C DBCCBA E A  E EddDBABDABcEeCBCCEEAEeBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE        C  eDE  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAE   b   BE D       C              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  A      e           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KAPLAN 621   C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,415 287,700 1 30 437 2595 13563

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 1 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 15,00 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,25 4,70 11,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 2,75 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,25 0,41 2,59

Toplam: 120 41 39 31,25 26 31,25 31,17 49,72

TYT Türkçe dDBCCaeBEeddedCcecEaBBaAcbEDBdCeCAEcBbEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEdEccDCeDCACBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDCCabc b e     cB                ad D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        e  e    ddaD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BİNGÖL 584 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,068 287,700 2 48 457 2791 15009

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 2 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,88 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,62 8,02 9,40

Toplam: 120 30 25 23,75 20 26,88 31,17 49,72

TYT Türkçe cDaCCdeBEe EAaeEecbbddDbcEEDeBdaCAcEBecA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEdE   CBDdAaBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN KANDEMİR 613 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,403 287,700 1 32 440 2639 13850

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 2 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,36 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,75 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,75 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,25 0,41 2,59

Toplam: 120 34 16 30,00 25 26,88 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBdCdA E e   CE c BAdDAB Ea   aEEAEe a

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal aEc   DCb C C  EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD   d D A   B           e             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         b          d

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA GEÇKİN 241 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,368 287,700 3 4 403 1433 7426

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 57 15 53,25 44 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCaABEDbdAECEDBEbBBD dEEDBBCdCAEaceEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b CEEE cDbeDCeeBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBC  EA  CCD  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        C      C E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA SUNGURCB 470 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,480 287,700 1 1 308 607 3569

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 72 13 68,75 57 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCCABEDbEAECEeBEdBBDAcEEDBBCeCAEEBDEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEE     BDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBCDAE  eCCD EBECC a  BEC B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ce D   eC D d       

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KARA 590 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,640 287,700 7 17 424 2140 10876

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 47 21 41,75 35 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBdCaABED EAECceBEdBBDcAEEDBBCaCAEEeaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal      b   CeDCeCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD bBC AEA bC    Bb                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     ee       b D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TİMUR 43 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,640 287,700 2 2 385 1096 5963

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 65 27 58,25 49 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBCCBAdEe EdECEddeBdeDABEEDCBCaEEAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdED  DCd CAeeDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAaCD ACCcBECDbC B    a cb          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aA   c CCD  adcCc Ea

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜÇLÜ 412 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,860 287,700 6 15 422 2033 10352

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 49 23 43,25 36 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe  DBCC ABE  dAdCEDcEb  DcdEEDBBCaCAEEeeaA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cd E d CBDaACBaECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  BaDA A  CCD  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aeab  aeC c d  c B  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDA ÖMER 634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,803 287,700 5 12 416 1780 9045

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 54 24 48,00 40 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe eADBCCBAbE  EAECEbBDBABDABEEDdBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdb   CE CcCBcECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik     C E D AC cB b E   B    d            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e aa dc ec   dEdDb d

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA AYDIN 154 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,980 287,700 8 19 426 2256 11506

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 46 27 39,25 33 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe bADBdC AdEDdEbEeaddDadBDAdE DCBCaEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal Cc Dc  Cc a    ECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbC E   AC EBa D     c   a            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eA     Ce      dDAba

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVCI 627 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,468 287,700 4 10 414 1690 8668

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 8 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,78 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,09 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,31 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,72 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,62 8,02 9,40

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 11,03 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 11,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 -0,07 0,58

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,78 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,00 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,75 0,41 2,59

Toplam: 120 55 24 49,00 41 50,19 31,17 49,72

TYT Türkçe CADB aBA E  EbcCEdBeBABDABEEDCBCCEEAEAdb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED   CE CcC DEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCC a D AC cBbbD   a d  a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e c    CCe   dcdDeae

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARABİ *K 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,450 287,700 6 62 472 2990 16458

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 4 6 2,50 25 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 11 29 3,75 9 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 32 88 10,00 8 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe dbcCddecbbddAdeEeaaCBaDceEEDadCddcEdBacd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bdCEaceBeedeCcaBaECd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDdadbDdadadCacccBdaaccdcBabCdbBAdCbdedC

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen cbececabbceacdaEEacb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURGU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,353 287,700 3 42 450 2750 14702

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 35 37 25,75 21 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe dDBCCabBE dcAEd bBEaBaDcAEbDadCC AEEBaEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b aE beaDCBeC  cBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDbea  AEe        a          d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eea    bd b   bE   e

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME EFE 324 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,760 287,700 2 35 443 2661 14042

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 36 27 29,25 24 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCaABE  deaCcDBECBBDdbEE edeaCAEcBbcA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D C cE  c  DC  eBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik Ce e bD a   CbD  B          a           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ee     d      a     

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOĞAÇ 121 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,818 287,700 4 55 464 2901 15796

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 26 30 18,50 15 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe ebaB C AdE   AEC Cc Bd D B E C Ca   EA D

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal e      Ca b    E  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BC   A    ACbced   adaedbd    cb        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebe            eabc 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KULSUZ 382 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,915 287,700 5 60 469 2946 16067

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 11 16 7,00 23 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 9 -2,25 -23 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 11 25 4,75 12 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 35 79 15,25 13 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe eeDBbdBAdb  EAbCEdeeddcaeaEEaCeedEbAEcaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdbbaDCbdaACccEadcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik abDCebceDBdCC BEb aCbeBabC dcabec cabdbe

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebcdddedecbDdcdeDead

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ALTIN 343 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,425 287,700 1 23 430 2440 12582

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 14,75 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,79 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,08 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 5,58 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 2,92 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -1,00 -0,07 0,58

Kimya 7 2 0 2,00 29 -0,21 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,33 0,44 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 -0,88 0,41 2,59

Toplam: 120 42 26 35,50 30 22,38 31,17 49,72

TYT Türkçe CeDBaeBAdEbedAdCddBedAaDeBEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEd    Ca Cc B EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BaDb  EC      aaa d                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e  b   CC      CD   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KÜÇÜKÇADIRCI 498 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,843 287,700 9 49 458 2812 15174

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 30 29 22,75 19 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe CbDcbCdA    E EeEdBe AcDccEE CdCCEaAcbBb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddEa   CdaC Cd E  cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDe  de  A  cabCD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA YURDAN 618 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,868 287,700 12 61 470 2974 16308

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 21 35 12,25 10 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe dDcebaeBEaAadECEbdddcBDAbEEedcaeCAEbabdd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal                 B   

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik dDdCcCabEde                             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  eCe   b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR TAŞTAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,283 287,700 6 25 432 2505 12939

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 40 24 34,00 28 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe  ADB CBAbE eb ECaCBbacBDA bEDCBCaEEAbbea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE b dDadBCAC DEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD d Eee   b BECa       e              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         C           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KARAYILAN 473 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,073 287,700 5 22 429 2428 12529

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,06 4,78 12,75

Toplam: 120 40 17 35,75 30 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe CcDaCCBA E dEAECdbBDaABD BEEDC CCEcAdbec

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEd e cCd      ECcBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CA e   C  B  D                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÖNAL 216 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,953 287,700 7 28 435 2581 13454

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 39 28 32,00 27 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe CAD aCB ddDbaAECEdBeBAdDcBEEDCBCaEEAcd c

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED BceEdCAeeDE acB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  a   bda  dC  BE                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a e     b       D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM NAZ ŞİŞMAN 617 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,658 287,700 1 3 396 1275 6722

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 61 21 55,75 46 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBaCBAEEcAacECEdBDccBDABEEDCBCCEEAEAea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdcDABDCbeCcaeDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAdaD AC EBaCD       C     D E c    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         b         E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÖZİTOK 1006 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,753 287,700 2 7 411 1556 8047

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 55 15 51,25 43 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCaABEaeEAECEeBEbBBDAdEEDaBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cd b   bBaCAbBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBeD EA   CD cBa                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN SOKRUCU 493 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,028 287,700 8 38 446 2725 14413

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,06 4,78 12,75

Toplam: 120 34 26 27,50 23 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCaABE  dA eEbBEeeBDeAEEDaBCbbAEEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal a edcE d CecbcaBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D aca       Cb                         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖNAL 496 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,165 287,700 11 59 468 2944 16060

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 25 39 15,25 13 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe eDcCaacBd  dAEeaec deBDecEcDcBaCCcddBead

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b CE b   CacdAacBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik      C  EA  d    Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae    ae  Da   dd   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DER 632 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,830 287,700 4 11 415 1725 8819

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 5,06 4,78 12,75

Toplam: 120 51 10 48,50 40 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe  ADBCCBA E  EA CEbcDBABD BEEDC CCEEAEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EE   DCE CAC DEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C  e   C  BdCD       aa c  D       a

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM SAĞIK 522 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,080 287,700 3 8 412 1612 8302

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 54 14 50,50 42 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCaABED EAECEDBEdBBDAAEEDBBCCCAEEBeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEdd BDCBDCACeBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  DebBe   A   C  cab                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAYRAKCAN 676 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,333 287,700 10 56 465 2932 15996

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 12 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 20,85 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,65 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,33 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,85 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 1,20

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,06 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,08 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,23 0,41 2,59

Toplam: 120 24 31 16,25 14 33,48 31,17 49,72

TYT Türkçe cDBCedABE bEbEe eaEdccDAdcE BcdaCAEEBadb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEcEc ce     BeEe 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  Ddd      e                             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen                  ca 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKYOL 560 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,685 287,700 6 44 452 2771 14870

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,04 4,78 12,75

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 11 -2,75 -14 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 34 37 24,75 21 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBdCBAEa e AECddBDadcDcacE  eC EcAEbee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dccD   CE aAbeDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   E  eA   BaaD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  caa b e aecbcd     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AÇIKGÖZ 420 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,638 287,700 2 18 425 2141 10877

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,04 4,78 12,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 46 17 41,75 35 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCC edE AdeECEDcEdBBDAAEEDBBdaCAEEBDaA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdaEEE cDC     dBEeE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB   EA  C    ed                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  C     e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 397 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,958 287,700 1 5 407 1484 7645

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,04 4,78 12,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 56 13 52,75 44 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe CADcCCaAEEDAEAECEdBDBdBDABEEDCBCCEaAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdcDABDCE dcCecECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C E   AC  e             c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen C                   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERİK 525 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,878 287,700 5 43 451 2755 14739

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,04 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 31 23 25,25 21 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe CebcCCdA     c e ba cABDdcEEcCcaCEEAddBb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdED   CE CACeDEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   E D d                             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  b      d        A  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN AKBAL 299 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,160 287,700 4 27 434 2539 13201

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,04 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 37 16 33,00 28 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe  cDddCBAaE  dAdCEdBDBABDedEEDC CdcEAEc  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEE   DCE CA   EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD   E                                 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         dc    d     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ÇA* ŞAN 628 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 24 -1,00 -3 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 8,96 8,02 9,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 -0,07 0,58

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,54 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,07 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,36 0,41 2,59

Toplam: 120 12 43 1,25 1 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe  b C eeeE bceddE  dbe D ebc c  ddcdceeaA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bdbE dca  e CACBBcac

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen        e  ebed daebA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ERDOĞDU 599 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,415 287,700 3 24 431 2442 12585

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 7 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 17,96 17,97 24,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,96 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,04 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 4,04 4,78 12,75

Toplam: 120 41 22 35,50 30 30,61 31,17 49,72

TYT Türkçe bADBaCaAEEDeEAECdd DBdcDceEEDeBCCEEAEbce

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eddD  DCE CAbBDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   E   eC  aa                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KIZMAZ 144 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,493 287,700 1 21 428 2344 12036

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,75 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,58 0,41 2,59

Toplam: 120 43 23 37,25 31 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe ADB CaeeE bdAECEeaECaBDAdEEeB  a AcbBadA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEEcB  CeDCeCBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDd Ba A A   C  EB                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a     C        E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İBRAHİM 652 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,633 287,700 4 45 453 2773 14877

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,12 4,78 12,75

Toplam: 120 30 21 24,75 21 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe CADaedBeaE  cAECbdaDeAcDbBEEDCB aaEAEb  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEaDd DCd     DEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D          a                         C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZLÜK 553 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,903 287,700 3 39 447 2733 14484

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,21 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,75 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,58 0,41 2,59

Toplam: 120 31 17 26,75 22 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe ADaCC AdE  dAce     e   A E B  C A EBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  dCE b  DbB dAbBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBe  EA    e                         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a   b           d  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA YEMAN 204 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,280 287,700 6 58 467 2935 16023

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,58 0,41 2,59

Toplam: 120 23 30 15,50 13 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe AaBeC baE   Abedeccda DedEEba  ed E a d 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEcb  aCBDCA BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D   b  cd C   b d      E               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİLAY BEBEK 1250 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,893 287,700 5 54 463 2881 15694

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 3,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,75 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,58 0,41 2,59

Toplam: 120 23 16 19,00 16 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe   D  CBedE dE  Cadc Bd DeBEEb edaEaA  BD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal         E CA   EC B 

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik       a   d     C         e             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İPEK 173 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,883 287,700 2 31 439 2634 13819

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 6 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 13,62 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,25 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,96 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,12 4,78 12,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,21 -0,07 0,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,04 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,58 0,41 2,59

Toplam: 120 38 31 30,25 25 25,58 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBbCaeBEbb AdCEDBadcBc dEEDdBCaCAEEaaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D edEb  aCBDCcCcBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D a e  aA       B a                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a c   b  c    EE e 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN ALÇİÇEK 114 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,223 287,700 3 16 423 2079 10606

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 52 38 42,50 35 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCCCABEbddAECEeBEdBBeAdEEeBedCCAEbBeEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEEddBaadaCeCBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBacA A   CD dBbC  B   E eabd  a     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  eaa  bd      dca D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM BAĞRIYANIK 110 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,123 287,700 5 33 441 2641 13868

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 39 36 30,00 25 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBdCaABEbAbAdCbDaEddaDbcdEbBcCCCAEEabEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CddEe DCBaCeaBaECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  Da     a   C D  Bd            B        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eea    b      edE ee

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP CİVELEK 106 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,758 287,700 1 6 409 1504 7770

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 5,03 4,78 12,75

Toplam: 120 57 20 52,00 43 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBCCBAdEcAcAdCEbaDBdBDcBEEDeBCCEcAE dD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcDAdDCEBCeCBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAE D AC  BdCD   ac    a   e      c 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM HASAN 438 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,168 287,700 10 65 475 3029 16745

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 27 3,25 8 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 5,03 4,78 12,75

Toplam: 120 15 42 4,50 4 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe deedbCBAdbDAaeddcCcaccBeAacEeaBedaccd   

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal a              cabBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   caDeeeeadaCbc                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KÖPRÜDÜZ 142 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,300 287,700 9 64 474 3026 16714

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 20 59 5,25 4 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe AacC  edEb  AdedacEdBcDecbE c  dacc Bac 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   e  dcccC Dd  BBaaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik d a   cbabcCdCDbcd   a dE   a    d   D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deCed dee ce c daca 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ BARUT 126 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,238 287,700 6 46 454 2780 14896

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 36 46 24,50 20 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ebDaaCBA   dEcaCEdBeBccaeaEEDCBdbbEAEdBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdcddcbbaCACdDEaaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCbEeccAC  daCab                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e c a         ddDed 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KORKMAZ 60 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,268 287,700 8 53 462 2870 15636

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 25 22 19,50 16 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe eADaaCBA E  b aCEdBDaAdDcB Eb e    A    

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdED  bCE a    EbdBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  eDb           EC                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         dc        b 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ZEYREK 143 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,798 287,700 7 52 461 2865 15582

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 28 32 20,00 17 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe bdDaaCdAdE  aebCEdaecAdDeBEE C CCdEAcbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddE AdcCd dAa cECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  eD   a    C  B           a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE EKER 35 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,245 287,700 2 14 421 1984 10110

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 51 27 44,25 37 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCC ABE  dA CaDaEdBBDAcEEDBcCbCAEEdDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEcEcBbC DdA BBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBa AEA   dDa Bba                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ce aA dbe D   a d  c

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİKAR KARAKELLE 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,280 287,700 4 26 433 2506 12940

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 10 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,82 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,36 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,95 8,02 9,40

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 4,97 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,08 1,20

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 5,03 4,78 12,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,25 -0,07 0,58

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,04 0,92

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,22 0,44 1,09

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 -0,15 0,41 2,59

Toplam: 120 41 28 34,00 28 27,65 31,17 49,72

TYT Türkçe CADabCBe a  EA edCBeBAcDABEEDCBeCEaAdA a

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEE  d C  a    Eb BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD  daaD ddb B C b       d             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a  bEe Ce      CDAE 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEYUSUFAYIK 158 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,313 287,700 5 51 460 2846 15404

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 15,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,20 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,10 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,10 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,40 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,80 0,41 2,59

Toplam: 120 29 32 21,00 18 24,65 31,17 49,72

TYT Türkçe beaCaecBdaAcddCaecEbBaDdcEccBddCdAdEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c dEEEa DCdDCA BBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD           b                          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     C            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TEMİZKAN 301 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,885 287,700 3 41 449 2745 14668

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 15,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,10 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,10 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,40 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,04 0,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,15 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,80 0,41 2,59

Toplam: 120 32 25 25,75 21 24,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCaaABEcedeaeEDacbBBadAEEDBdCCCdaaebEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEEB bb     BBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D       d                              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a     C           A

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ AYTEKİN 165 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,995 287,700 2 40 448 2739 14600

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,10 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,10 4,78 12,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,40 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,80 0,41 2,59

Toplam: 120 32 23 26,25 22 24,65 31,17 49,72

TYT Türkçe ADBCbaABEe dAce DcadccDcAEEDBBaaCAEEBaaA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal    d c  DCaDCAbBBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik a                                       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen A  D   e       d    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMANAHATSEL 157 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,183 287,700 4 50 459 2822 15207

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 15,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,36 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,10 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,10 4,78 12,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,40 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,80 0,41 2,59

Toplam: 120 28 22 22,50 19 24,65 31,17 49,72

TYT Türkçe beDBeaBAcE   A  b BeaA DcBEE dcdCEbAEA  

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEc aDCE dc e Ed BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a D     b           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA BAĞ AT 181 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,088 287,700 1 37 445 2714 14349

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 15,25 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,95 1,36 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,50 8,02 9,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,10 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,10 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,40 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 1,09

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,80 0,41 2,59

Toplam: 120 34 25 27,75 23 24,65 31,17 49,72

TYT Türkçe  bDB  eAEdDbcAECEbBeBcBDABEEaCBaCcEAEbdD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEDd  C  aA cDEbccB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   a   c C d                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e       b           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRAL CAN SALİHOĞLU 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,698 287,700 1 29 436 2590 13542

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 13,90 17,97 24,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,05 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,15 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,90 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,05 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,05 4,78 12,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 -0,10 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,04 0,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 0,44 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,90 0,41 2,59

Toplam: 120 38 26 31,50 26 25,75 31,17 49,72

TYT Türkçe ADaaCCABE  cAECaeBadedaAAEEbBBCCCAEbaaEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAbEcb   CeDCcaBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  DC     E   a  c dd                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen A  D   b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SUSUR 228 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,655 287,700 5 57 466 2934 16015

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 13,90 17,97 24,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,05 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,65 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,15 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,90 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,05 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,05 4,78 12,75

Toplam: 120 22 25 15,75 13 25,75 31,17 49,72

TYT Türkçe eADBaCeAd    bE addaBddDeabE C Cada acBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal aEE e DCE CA  cE  cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D        d                            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN BİRGE 179 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,918 287,700 3 36 444 2688 14230

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,90 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,65 1,36 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,05 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,90 8,02 9,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,05 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 1,05 4,78 12,75

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,10 -0,07 0,58

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,04 0,92

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,70 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,90 0,41 2,59

Toplam: 120 36 32 28,00 23 25,75 31,17 49,72

TYT Türkçe cDBCCbAB b aebeaeccdBBDeAEEbB eaCAEbdDdA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bACEEE  DCeDacbBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD      E   C     a     c               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e cd  b       EE  A

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KAHVECİ 212 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,838 287,700 2 34 442 2652 13972

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 13,90 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,36 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,05 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,90 8,02 9,40

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,05 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 1,05 4,78 12,75

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,10 -0,07 0,58

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,30 0,04 0,92

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 0,44 1,09

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 1,90 0,41 2,59

Toplam: 120 41 46 29,50 25 25,75 31,17 49,72

TYT Türkçe CADBCCaea   bAceddBecABabBEEedBCCEEAaABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDAeDbbeCcbBcEaEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik c   b E ad d  db  E   e d  a            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen bec abd bDDcaeaCDbEB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ HALKALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUKHAN TEMİZKAN 386 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,063 287,700 4 47 455 2788 14952

Puanı Hesaplanan: 65 475 3036 16994

Katılımlar: 5 66 476 3062 17157

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 13,90 17,97 24,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 1,73 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,36 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,05 1,67 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 3,25 3,33

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,90 8,02 9,40

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,05 4,70 11,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,05 4,78 12,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 -0,07 0,58

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,04 0,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,70 0,44 1,09

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,90 0,41 2,59

Toplam: 120 31 28 24,00 20 25,75 31,17 49,72

TYT Türkçe CdDBaaBAad  EeaecbBDdABDdBEEDCdaCaddadeb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDe bbEB A   EabBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D       d                             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e       C        AE 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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