
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 53 258 280 7323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8013,24 17,49 2,69 1,73 2,26 2,81 1,14 2,52 2,55 1,34 2,21 3,23 1,01 2,98 0,03 0,02 0,02 13,29 3,88 12,32 1,92 0,61 1,76 2,43 1,53 2,05 2,62 1,19 2,32 1,85 1,11 1,58 54,2226,80 47,51 253,160

Okul Ortalaması 14,0417,64 9,63 1,53 2,49 0,91 1,83 1,62 1,42 1,58 1,89 1,11 3,23 1,25 2,92 0,02 0,00 0,02 2,38 3,94 1,40 0,26 0,60 0,11 1,06 1,53 0,68 0,51 1,78 0,07 1,00 1,43 0,64 27,4434,17 18,91 160,010

KATILIMLAR

1 780 TUANA CAN 11A 29 5 27,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 11 2 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 49 14 45,50 249,988 3609

2 922 SUDENAZ KÜT 11C 21 15 17,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 9 5,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 44 39 34,25 212,090 4699

3 717 CANU ÇETİN 11D 21 10 18,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 39 16 35,00 210,655 4745

4 697 BEYZA ALYAR 11A 19 14 15,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 24 34,00 210,465 4755

5 646 ZARİFE AKÇA 11D 21 14 17,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 20 32,00 202,615 4991

6 915 AZRA KAYA 11D 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 39 31 31,25 200,483 5065

7 223 REYHAN MAZGAL 11E 21 14 17,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 8 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 39 35 30,25 196,018 5214

8 26 HİRANUR ARAS 11E 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 37 28,75 192,108 5361

9 800 SÜMEYYE SÖNMEZ 11D 20 15 16,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 26 28,50 189,833 5428

10 678 ZEHRA ÖZEN 11A 21 15 17,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 35 34 26,50 185,603 5567

11 783 ŞUARANUR GÖREŞ 11E 20 16 16,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 22 26,50 184,755 5596

12 665 HATİCE ŞAHİN 11A 15 16 11,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 2 0 2,00 30 21 24,75 180,718 5731

13 778 ELİF HELAL 11D 18 17 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 33 32 25,00 180,123 5742

14 721 MELEK BARUT 11E 18 15 14,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 30 24,50 178,703 5792

15 1304 LİVA ÖZDEMİR 11F 18 20 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 36 50 23,50 174,435 5925

16 798 GÖNÜL AKKURT 11A 15 12 12,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 30 29 22,75 171,378 6014

17 807 KİNAZ KÖSE   14 16 10,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 30 30 22,50 171,095 6026

18 943 CEMİLE YALÇIN 11C 16 20 11,00 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 34 21,50 168,745 6113

19 772 SUNAZ ŞAHİN 11C 18 17 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 8 -2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 31 38 21,50 167,278 6138

20 784 AYŞE ÇETİN 11E 14 12 11,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 26 19 21,25 166,753 6154

21 0 RABİA NARİN 11E 12 27 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 7 2,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 33 51 20,25 164,530 6234

22 313 AYŞEGÜL BAYRAM 11C 19 21 13,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 29 34 20,50 164,488 6236

23 806 YAĞMUR KARAKAYA 11B 12 19 7,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 30 40 20,00 163,978 6246

24 18 ESMA KÖSE 11C 15 16 11,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 30 19,50 163,865 6249

25 705 İLKNUR AŞKIN 11A 14 23 8,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 9 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 30 41 19,75 162,145 6285

26 0 İREMGÜN 11E 12 22 6,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 29 40 19,00 161,925 6297

27 793 BERRA KARA 11D 15 17 10,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 29 41 18,75 159,930 6366

28 904 MELE  CAN 11C 13 16 9,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 26 29 18,75 159,458 6380

29 1390 MERYEM ÖZTEKİN 11B 12 7 10,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 19 17,25 156,400 6444
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 53 258 280 7323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8013,24 17,49 2,69 1,73 2,26 2,81 1,14 2,52 2,55 1,34 2,21 3,23 1,01 2,98 0,03 0,02 0,02 13,29 3,88 12,32 1,92 0,61 1,76 2,43 1,53 2,05 2,62 1,19 2,32 1,85 1,11 1,58 54,2226,80 47,51 253,160

Okul Ortalaması 14,0417,64 9,63 1,53 2,49 0,91 1,83 1,62 1,42 1,58 1,89 1,11 3,23 1,25 2,92 0,02 0,00 0,02 2,38 3,94 1,40 0,26 0,60 0,11 1,06 1,53 0,68 0,51 1,78 0,07 1,00 1,43 0,64 27,4434,17 18,91 160,010

KATILIMLAR

30 762 AYŞENUR ARİS 11D 16 20 11,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 34 17,50 156,395 6446

31 1309 ZEYNEP COŞKUN 11E 11 25 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 29 47 17,25 154,435 6494

32 724 HİRANUR NARİN 11B 9 29 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 6 4,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 30 55 16,25 154,105 6502

33 735 FİRDEVS KÇADIRCI 11C 15 20 10,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 23 30 15,50 148,695 6623

34 694 SÜMEYYE ŞAHİN 11C 9 2 8,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 16 4 15,00 147,725 6658

35 666 İREM NUR GÖKTEKİN 11E 13 16 9,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 21 25 14,75 147,598 6659

36 907 İREMSU DEMİROK 11E 14 14 10,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 20 21 14,75 147,523 6660

37 524 MERYEM ÖZSOY 11D 10 11 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 13 14,75 147,475 6663

38 753 ELİF ZÜMRA AİS 11B 11 15 7,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 10 1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 26 46 14,50 146,323 6692

39 210 ZEYNEP KOLANCI 11B 12 25 5,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 4 1,00 24 44 13,00 141,373 6793

40 750 BERİNAY BİLİM 11A 5 23 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 4 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 20 34 11,50 137,863 6853

41 681 ZEYNEP ERÇMAN 11E 5 15 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 29 11,75 137,655 6857

42 242 EYLEM ESMER 11A 13 20 8,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 35 11,25 136,553 6884

43 709 11 8 11 5,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 27 10,25 133,760 6938

44 779 ZEHRA BULUT 11C 10 25 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 45 9,75 132,160 6959

45 706 ZEYNEP ERDAŞ 11E 12 25 5,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 34 9,50 130,138 6990

46 679 HAYRUNNİSA ÇETİN 11A 10 20 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 17 33 8,75 127,418 7025

47 685 11E 8 11 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 13 20 8,00 125,348 7047

48 803 FEYZANUR SÖNGEP 11B 9 19 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 12 1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 19 45 7,75 125,015 7052

49 1239 HİRANUR  GÜNEŞ 11B 10 11 7,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 19 7,25 122,560 7089

50 118 MERYEM HAC NECİB 11A 7 33 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 25 -1,25 4 6 2,50 3 4 2,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 28 92 5,00 116,113 7145

51 759 SEDA YÜCEDAĞ 11C 4 21 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 13 36 4,00 113,463 7161

52 1020 MİNE DAVUT 11E 6 29 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 38 1,50 104,668 7242

53 1014 AYŞE MUHAMMED 11C 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 15 66 -1,50 95,395 7297
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi 53 258 280 7323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,8013,24 17,49 2,69 1,73 2,26 2,81 1,14 2,52 2,55 1,34 2,21 3,23 1,01 2,98 0,03 0,02 0,02 13,29 3,88 12,32 1,92 0,61 1,76 2,43 1,53 2,05 2,62 1,19 2,32 1,85 1,11 1,58 54,2226,80 47,51 253,160

Okul Ortalaması 14,0417,64 9,63 1,53 2,49 0,91 1,83 1,62 1,42 1,58 1,89 1,11 3,23 1,25 2,92 0,02 0,00 0,02 2,38 3,94 1,40 0,26 0,60 0,11 1,06 1,53 0,68 0,51 1,78 0,07 1,00 1,43 0,64 27,4434,17 18,91 160,010

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİNAZ KÖSE 807   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,095 253,160 1 17 220 241 6026

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 1 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 10,00 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,42 2,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,00 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,75 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,75 1,50 14,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 0,68 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,64 1,58

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,75 1,39 5,95

Toplam: 120 30 30 22,50 19 22,50 18,71 46,03

TYT Türkçe Baa dCB  D AC DabCDaA EeAacaa dbc aE  eD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DcEae CdddAaaBACAC E     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik a            A                          

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen ACB c ed Ca    D  c 

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 2 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 0 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 2 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 3 2 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
709 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,760 253,160 1 43 246 268 6938

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 1 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 5,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,42 2,52

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,25 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,25 1,40 12,32

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,25 1,50 14,08

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -1,50 1,39 5,95

Toplam: 120 17 27 10,25 9 10,25 18,71 46,03

TYT Türkçe DEa bAB    bc AdB Ad dba    c    E  b   

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal a Dae DCCcd   bA EDa     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik c cE d                         D        

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen cac          a a   c

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 11 20

Türkçe 40 8 11 20

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 3 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 30 1 3 3

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 1 0 50
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 3 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİNAY BİLİM 750 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,863 253,160 7 40 243 265 6853

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 23 -0,75 -2 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 20 34 11,50 10 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe ebc cCeab bbaED e ebb  a B ebee Acc a d 

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Da  b  ccC     aACaE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik EDAB   ceE c              d             

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen AC  Bc   C     D    

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 23 13

Türkçe 40 5 23 13

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 2 0 100
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 2 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 1 2 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 30 5 4 17

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 2 0 100
PERİYODİK PROBLEMLER 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 1 25

Fizik 7 3 1 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
İŞ - ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALYAR 697 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,465 253,160 2 4 206 224 4755

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 40 24 34,00 28 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe dDEBdbB d     DeeCDbAdE ABbDdCBcAEeEBEee

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DBEaADCbd AaDBACACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik EDAee      dDb    A                     

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen c      d         B  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 1 67
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 0 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 2 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 30 5 4 17

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 2 0 100
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM ESMER 242 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,553 253,160 8 42 245 267 6884

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 20 35 11,25 9 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe aDEdebB  DecacDcb e b aeABcDCCeDecD B be

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Da  e     AeedACcaac     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik ED                  b        d          

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen eCa    e         e  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 20 33

Türkçe 40 13 20 33

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 3 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 4 9 16

Tarih-1 5 1 2 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 0 2 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 30 2 2 7

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 2 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL AKKURT 798 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,378 253,160 5 16 219 240 6014

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 30 29 22,75 19 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe DEa  dB       Ab  ACDAAeEaBaDd BA ebecbE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal  cbBecDCaEe BaAACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik eb       b                              

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen a A     e   CaDdeaeB

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 12 38

Türkçe 40 15 12 38

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 1 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 1 1 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ŞAHİN 665 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,718 253,160 4 12 215 236 5731

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 30 21 24,75 21 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe DEa beB      a bBdb edAaEEaaDCDBAEBddcaE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal   D   D dEc    ACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik   DEd      EB A     d       e           

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   AC                

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 16 38

Türkçe 40 15 16 38

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 1 0 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 30 5 3 17

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ÇETİN 679 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,418 253,160 9 46 249 271 7025

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 17 33 8,75 7 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe aDc dCa de Aaa BbCcabeE A Eeaaa Ac  B ec

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Da   D b d              B

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E bd    dc     b              a  Dcd    

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen dbB    A            

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 1 3 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 2 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 1 1 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 0 0 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 30 1 5 3

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 3 10

ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 1 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 1 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 2 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR AŞKIN 705 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,145 253,160 6 25 228 249 6285

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 30 41 19,75 16 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe aDEcbed  DbcadDBbCbCAdEabBccCCBaeEaacb c

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal baEae Cc C BDaA A cE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E     dd aAc  ba  d e      bB           

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen  Ca    b C D   D B  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 23 35

Türkçe 40 14 23 35

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 4 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 4 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 4 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 30 3 9 10

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
FONKSİYON 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 1 1 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM HAC NECİB 118 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,113 253,160 10 50 253 275 7145

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 28 92 5,00 4 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe BbdaeCcdcbaeeaedcebdeddBbeEaeCBacEebcdaa

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal aedaADdbcddcDcACAeec     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik EedabbaaddedccbbbeeaddbeBCEbBaDbbDcBdeCd

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen bCeaaEAdCCaDaedaddbe

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 6 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 4 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 31 23

Matematik-1 30 5 25 17

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 2 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 3 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 5 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
FONKSİYON 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 1 0 100
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 1 0 100
KOMBİNASYON 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 10 4 6 40

ÜÇGENDE AÇI 2 1 1 50
DİK ÜÇGEN 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 1 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 1 0 100
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 1 0
AÇIORTAY 1 1 0 100
PRİZME 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA CAN 780 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,988 253,160 1 1 181 195 3609

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 49 14 45,50 38 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe DEa CAB DAe   AbBCA DAABEEBCDCDBAcBbCDDE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal  aeae   C dc aAACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik d DEA  D ADEB A    C    C  a            

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   A    C            

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 5 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 6 0 100
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 0 4 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 30 11 2 37

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 1 0 100
SAYI BASAMAKLARI 3 2 0 67
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 1 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZEN 678 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,603 253,160 3 10 213 234 5567

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 10 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 10,28 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,70 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,42 2,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,05 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,75 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,48 1,40 12,32

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,38 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,85 1,50 14,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,02 0,68 2,05

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,70 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,38 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,10 1,39 5,95

Toplam: 120 35 34 26,50 22 20,98 18,71 46,03

TYT Türkçe acE ACdEc CACEDBebDCbda ABEDbaB eEDaBbCc

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DcaBcc EaddcedAdACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik ED                            D         

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen dCa   dcdCb    D de 

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 2 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 2 0 100
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 2 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 30 2 0 7

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

ÜÇGENDE AÇI 2 1 0 50
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZÜMRA AİS 753 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,323 253,160 4 38 241 263 6692

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 13 0,75 2 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 26 46 14,50 12 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe cbEdAa     bebDceC eAcE  aE CC  A b d eD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Dc ee   dCe a  CACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik   ec     Eb D    eA bC b abb ca     db  

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen cCebd  ede b CcDecAb

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 15 28

Türkçe 40 11 15 28

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 0 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 1 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 1 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 1 3 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 13 10

Matematik-1 30 4 10 13

DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 3 20
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 10 0 3 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 1 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 12 20

Fizik 7 1 4 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 1 0 100
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZANUR SÖNGEP 803 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,015 253,160 6 48 251 273 7052

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 19 45 7,75 6 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DEacbead   EDaAdebA c  eacBCea a c  dD  

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal     e cC       A EaC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik c DEe    bDEd bb  eb e  b d  b      d  d

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen  aAb bdCe b  bb    a

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 19 23

Türkçe 40 9 19 23

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 1 2 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 3 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 1 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 14 10

Matematik-1 30 4 12 13

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0

Geometri 10 0 2 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 1 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 1 4 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR  GÜNEŞ 1239 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,560 253,160 7 49 252 274 7089

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 12 19 7,25 6 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe  DEceaBc e A  aBbCeeAAEaA c             

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal ba Be  b  A              

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik a    c     a                            

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 1 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 0 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 4 8

Tarih-1 5 1 3 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 0 0 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR NARİN 724 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,105 253,160 3 32 235 257 6502

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 30 55 16,25 14 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DdaBCdc DA aDbceaecdcdbadEdecdedcEcadbaE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal  aD AbDedEdAaeAACEae     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    Ed C   Dca Ae       C  eBe     b E  d

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   ACd d c ecCccE aCe

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 29 23

Türkçe 40 9 29 23

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 6 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 1 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 30 6 6 20

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 1 20
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
KOMBİNASYON 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 1 2 10

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 1 0
PRİZME 1 1 0 100
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 2 2 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZTEKİN 1390 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,400 253,160 2 29 232 253 6444

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 22 19 17,25 14 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe aDd AaB        BbCDCA a AB e  BDc       

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Da aeDe  aAee A ACaE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E  d     E d      A                     

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen       e   a         

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 7 30

Türkçe 40 12 7 30

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 0 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 3 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 1 3 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 30 3 2 10

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARAKAYA 806 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,978 253,160 1 23 226 247 6246

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 30 40 20,00 17 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe Dae  eB     DCAbaCd adAeEbdd dedAEBcaabE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal ecDBecDCeEaddeAAecDa     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    c  b    E A          C  Bc  a       e

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen d Ab  aCe C C D    B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 19 30

Türkçe 40 12 19 30

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 0 50
YAZIM BİLGİSİ 2 2 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 1 4 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 2 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 30 4 3 13

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 1 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 2 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 1 3 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOLANCI 210 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,373 253,160 5 39 242 264 6793

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 7 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 6,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,54 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 1,42 2,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,29 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 4,14 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,86 1,40 12,32

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,11 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,75 1,50 14,08

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,46 0,68 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,43 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,68 0,64 1,58

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,57 1,39 5,95

Toplam: 120 24 44 13,00 11 13,71 18,71 46,03

TYT Türkçe aDEcdeBddDCc bcBb babAa cBEaedccdEaEBbbc

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal Da aeb bEeccb A Ae E     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E                                   d aE

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen dCB    eC   d dDeecD

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 25 30

Türkçe 40 12 25 30

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 6 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 3 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 30 1 0 3

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 2 10

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 1 0
PRİZME 1 1 0 100

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 1 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MUHAMMED 1014 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
95,395 253,160 11 53 258 280 7297

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 15 66 -1,50 -1 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe edacCbaaedebaacbcaACDdbeacdeDbbaAdBaeeDa

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal aaceeaDadEecabAcbcDe     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik         d                               

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen cacCecaCbDacbabccedc

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 32 20

Türkçe 40 8 32 20

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 0 5 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 0 5 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 0 2 0
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BAYRAM 313 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,488 253,160 4 22 225 246 6236

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 29 34 20,50 17 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe DaecbABcaAbccCdbBCbCbdAaEbBCbCDBAcBEbaaE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal aEaBe e   eeaDAACEcC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    a          d                         

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen         e     Dc e B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 2 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 0 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE YALÇIN 943 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,745 253,160 2 18 221 242 6113

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 30 34 21,50 18 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe bEa CAB  d aDaAeeCAdadcBaaBeDCbedEBdaDeE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal aEDaeEDCCEaeBaAAecDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    E           c           a            

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen         e     ede  B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 5 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

SICAKLIK 1 1 0 100
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 0 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KÖSE 18 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,865 253,160 5 24 227 248 6249

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 27 30 19,50 16 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe aDE cbB   CACcDBe baAddcABdcCeBD    ebbD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DaaeeDbcbd  c ACACDc     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik ED B     E d               b            

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen c      b       D    

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 16 38

Türkçe 40 15 16 38

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 2 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 2 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 3 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 4 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 30 4 2 13

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
PERİYODİK PROBLEMLER 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KÇADIRCI 735 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,695 253,160 7 33 236 258 6623

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,90 1,50 14,08

Toplam: 120 23 30 15,50 13 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe DdacbeBdDAC DCbbBbA DAAdEdaecdb e adC Db

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal  daBe D C eAB AAecD      

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    a  a    a  d                         

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 0 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 2 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELE  CAN 904 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,458 253,160 6 28 231 252 6380

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 26 29 18,75 16 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe bce CdB   eEDa  ebbbDcAaE BCc  B Ea eDbE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal aEDccd  CEcb DAACEa      

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik           D    d    d                   

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   AC  e b   e D    c

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 0 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 1 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 2 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 30 1 2 3

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 2 1 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA YÜCEDAĞ 759 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,463 253,160 10 51 254 276 7161

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 21 -1,25 -3 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 13 36 4,00 3 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe  cB edcdc  dDbbececbcdbeE Ba b c        

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal BdbeA D e c    ACEcd     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen       e dbbdb D dcC 

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 21 10

Türkçe 40 4 21 10

SÖZ YORUMU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 1 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 0 1 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 0 5 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KÜT 922 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,090 253,160 1 2 204 222 4699

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 44 39 34,25 29 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe DEBcCAB  b cDebbBbbCDdABEEBCcaaBAce dDDE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal caDBebD d BABeAACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik BA E  eD d aeA e E bb  CbB e            

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen aaAb  ebb   edDc   B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 4 1 80
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 30 8 9 27

PERİYODİK PROBLEMLER 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 2 3 40
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 1 4 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ŞAHİN 694 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,725 253,160 8 34 237 259 6658

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 2 8,50 21 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,43 6,38 9,99

Toplam: 120 16 4 15,00 13 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe BD  ACB        B  DCb E d               

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal          C ee ACACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 2 23

Türkçe 40 9 2 23

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 0 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 1 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNAZ ŞAHİN 772 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,278 253,160 3 19 222 243 6138

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 31 38 21,50 18 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe acEdAbB da e bDcA DCAcEaABEcCeBaAED Bbda

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DBEaeDCEdeAebBACcCaE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik ae   c    c  c           a cd           

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen A   d  b    d     ea

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 2 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 8 0

Matematik-1 30 0 8 0

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 1 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 1 1 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA BULUT 779 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,160 253,160 9 44 247 269 6959

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 11 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 8,80 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,42 2,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,50 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,66 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,43 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,90 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,90 1,50 14,08

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,06 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,42 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,61 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,25 1,39 5,95

Toplam: 120 21 45 9,75 8 16,25 18,71 46,03

TYT Türkçe bEe eAc   bdDabbBeb cdbBEbBdebDdcEebebbE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal caDBecD eEcABcAAecca     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik d DE        d                           

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen dacb   ee     D e   

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 1 4 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 30 2 2 7

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 4 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ARİS 762 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,395 253,160 7 30 233 254 6446

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 26 34 17,50 15 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe aDEedbB  D beaDBbbDbAdad BEDCCBaAccaabbD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DebBeDCcEecaecAeAeDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik             D                           

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        c       a c  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 3 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KAYA 915 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,483 253,160 3 6 208 227 5065

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 39 31 31,25 26 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe aEacCABdeAC DCcbBCbCDdABEdBdDbDBAEBbdabE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal BcDaAcDCCceAabAAeEDe     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik   DE    deD                             

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   Adb   e   b D     

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 0 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 30 3 2 10

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 2 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARA 793 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,930 253,160 6 27 230 251 6366

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 29 41 18,75 16 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe aDE AC     cecDBeb bceEededDeaB AEbbBECD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DeEdeD cd*AccBbCACac     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik bebB        D                           

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen ACc dabda    eE bBeb

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 17 38

Türkçe 40 15 17 38

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 0 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 1 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 30 2 3 7

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 2 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 2 4 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

EŞEYLİ ÜREME 1 1 0 100
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANU ÇETİN 717 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,655 253,160 1 3 205 223 4745

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,97 6,38 9,99

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 39 16 35,00 29 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe eDE ACB        BcCDCbdadAddDCCBaAEDEBEbD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DBcacDCEEdAaDBACACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Fen A      b      E  B  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 10 53

Türkçe 40 21 10 53

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 3 0 100
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 1 0 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

EŞEYLİ ÜREME 1 1 0 100
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HELAL 778 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,123 253,160 5 13 216 237 5742

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 33 32 25,00 21 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe BDE ACBbdD AedDB dbCAeE c EcbaBcAEcbedeD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DaaBADCcEdAca ACACDc     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik  c  A           c              d      bE

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        d      cDe  c

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 0 67
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 30 1 2 3

DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 2 10

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 1 0
PRİZME 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZSOY 524 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,475 253,160 8 37 240 262 6663

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 18 13 14,75 12 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe abE  C adD   c B  D  dEabBdDa   A a B   

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal D           D  CACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik aD                                      

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 1 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 7 0 28

Tarih-1 5 1 0 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÖNMEZ 800 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,833 253,160 4 9 212 232 5428

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 35 26 28,50 24 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe DEB e a DbCEcaAbBCACDdABEcadDbcBeE  CcaE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal BaDaAcDCCEc aaAACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik        b   ac                           

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   A     e     a    B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 15 50

Türkçe 40 20 15 50

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 2 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE AKÇA 646 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,615 253,160 2 5 207 226 4991

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 8 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 14,25 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,72 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,16 1,42 2,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,97 6,38 9,99

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,14 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,07 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,21 1,50 14,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,69 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,34 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,06 1,39 5,95

Toplam: 120 37 20 32,00 27 25,34 18,71 46,03

TYT Türkçe DEdc dBED    dAbBCACcdABEdBdDbDBAEBbdabE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal BcaB  D C  Aa AACEDa     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik   DE      D d                           

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   AC    e     D     

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 30 3 1 10

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 2 0 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
685 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,348 253,160 13 47 250 272 7047

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 13 20 8,00 7 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe a   db E   A  bBe bCAdaeA ca C    D     

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal  c  e    dA    C Cac     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik Ee c    d                               

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        c          A 

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 11 20

Türkçe 40 8 11 20

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 1 0
SÖZ YORUMU 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 2 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 5 0 2 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 30 1 3 3

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 1 0 100
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇETİN 784 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,753 253,160 5 20 223 244 6154

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 26 19 21,25 18 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DE  CdBb   cDCbbeCACDdAaEEcCbb        b 

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal a   eEDCdE    AACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik a  a       a                            

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   AC    e           

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 1 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 1 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 0 2 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

SICAKLIK 1 1 0 100
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 0 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ARAS 26 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,108 253,160 2 8 211 230 5361

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 38 37 28,75 24 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DEe CABaDbbaDeAABdACDdAaEdBeDbDBAcBdeDeE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal ecDBeEDCddeAdcAACEDa     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik B aa eC   D             d   e     b  d  

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen a  be   e  d       B

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 1 0 100
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 2 3 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 1 0 100
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 7 8

Matematik-1 30 3 5 10

PERİYODİK PROBLEMLER 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 1 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 1 0 100
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 2 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 1 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 3 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR GÖKTEKİN 666 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,598 253,160 9 35 238 260 6659

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,17 1,50 14,08

Toplam: 120 21 25 14,75 12 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe eDE bCd      aDBA  bA EdA EDdbabcEbEabda

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DadBdD c d      AaDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik Ea   c                        D     d   

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 0 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 2 2 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 3 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 30 1 2 3

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 1 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 1 10

ÜÇGENDE AÇI 2 1 0 50
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMGÜN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,925 253,160 7 26 229 250 6297

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 29 40 19,00 16 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DbcceA aD  ED c ebbCDdcdaaeeD DBecebeDcE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal acDeeEDCddB aDAA EDa     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik d  E      DE A           e   c     c    

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen   A    Cbbb   Dde  c

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 22 30

Türkçe 40 12 22 30

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 0 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 1 4 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 1 0 100
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 30 4 3 13

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 1 0

Geometri 10 0 1 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 0 14

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU DEMİROK 907 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,523 253,160 10 36 239 261 6660

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,17 1,50 14,08

Toplam: 120 20 21 14,75 12 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe aDEceCBa D A bDebCaaAdE AB e d eA Da    

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal D c e         ACAaa      

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik a        E dD              b            

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 0 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 3 2 50
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 1 2 20

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

ÇEVRE VE İNSAN 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 0 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 30 2 3 7

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BARUT 721 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,703 253,160 4 14 217 238 5792

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 32 30 24,50 20 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe ebE dbBE   bC cBe eCbdEBABEDCa DAcaEecCD

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DB aeDCccCedDaACAaDc     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E        a       ed    b   A  D     d   

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen        e       D    

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 1 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 6 0 100
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 2 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 30 2 4 7

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 1 10

ÜÇGENDE AÇI 2 1 0 50
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 1 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE DAVUT 1020 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,668 253,160 14 52 255 277 7242

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 29 -1,25 -3 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 6,12 6,38 9,99

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 11 38 1,50 1 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe ca dcea bcdebdaBbbDabdEeAd  a eDAdecccec

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal      D  aa     ecC E     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Fen d      e e    dD B a

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 29 15

Türkçe 40 6 29 15

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZ YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 4 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 4 1 67
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 3 4 12

Tarih-1 5 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 0 0 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARİN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,530 253,160 6 21 224 245 6234

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 33 51 20,25 17 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DEaaCeBEad dDabbBdAbDbdeadaaDCeBdccceead

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal eaDBAcDCdEcABbcACcca     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik dADE c    Dca d  a a                    

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen ecACe B bD  C Dd aCe

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 27 30

Türkçe 40 12 27 30

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 1 4 20
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 5 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

SICAKLIK 1 0 1 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 30 4 7 13

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 2 0 100
DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 1 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 3 3 43

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

GAMET BULMA 1 1 0 100
EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
ENZİMLER 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN MAZGAL 223 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,018 253,160 1 7 210 229 5214

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 39 35 30,25 25 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe aDc eee cD cCcDBb DCedE ABEDbCBDAEDEBEba

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DaaBcD EcedcDaACACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik E cddc   a eD   e b                 C   

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen dbB d  e  a   ED B  

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
SICAKLIK 1 1 0 100
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 30 2 8 7

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 0 1 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 1 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 1 0 100
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 3 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

EŞEYLİ ÜREME 1 1 0 100
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞUARANUR GÖREŞ 783 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,755 253,160 3 11 214 235 5596

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 32 22 26,50 22 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe DEacCAdbDd b acABbb  dABEdeCDCDBAEBbeDaE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal aED e D e aA DAACEDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik   Da                                    

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 1 0 100
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 5 1 83
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 2 40

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 1 0 50
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP COŞKUN 1309 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,435 253,160 8 31 234 256 6494

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 29 47 17,25 14 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe cDaaeCB dDaACdDab DeAcaddBdbbaded b Bceb

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DBa eDacdCcce cCAab      

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik EDAd     c  D  a  dd   a      a         

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen ACeDBE cC   c  D B a

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
YAZIM BİLGİSİ 2 2 0 100
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 5 0 4 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 6 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 2 2 40

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 1 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 1 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 0 50
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 30 4 6 13

DÖRT İŞLEM 1 1 0 100
DENKLEM ÇÖZME 2 2 0 100
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 1 0 33
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 1 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 5 1 71

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
İŞ - ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
GAMET BULMA 1 1 0 100
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERÇMAN 681 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,655 253,160 11 41 244 266 6857

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 19 29 11,75 10 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe D a    EDd   adbebcCb            cBbbeab

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal edDeeEDCbEaAabeA E C     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    c     A Ea               b           

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen B  C    b     b   C 

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 15 13

Türkçe 40 5 15 13

SÖZ YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 0 1 0
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 1 4 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

SICAKLIK 1 1 0 100
ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 0 0
KUR'AN'I KERİM 1 0 0 0
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 30 2 3 7

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 0 29

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

GAMET BULMA 1 0 1 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERDAŞ 706 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,138 253,160 12 45 248 270 6990

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 14 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 8,91 9,63 17,49

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,42 2,52

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,04 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,12 6,38 9,99

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,06 1,40 12,32

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,76

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,17 1,50 14,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,68 2,05

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,07 2,32

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,64 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,85 1,39 5,95

Toplam: 120 18 34 9,50 8 17,71 18,71 46,03

TYT Türkçe ecacaeBEe  abaAbBCACeAe adaabbeeAEecbDeE

Cevap Anahtarı B DEBBCABEDACEDCAABCACDAABEEBCDCDBAEBECDDE

TYT Sosyal adD e e d  AB  AecDC     

Cevap Anahtarı B BEDBAEDCCEBABDAACEDCDAEBC

TYT Matematik    b                                    

Cevap Anahtarı B BADEABCDAADEBAAADECCECECCBBBAEEDBBDDECAC

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı B BDACAEBCADCECEDEADCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 25 30

Türkçe 40 12 25 30

SÖZ YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 3 2 60
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 1 5 17
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 3 20

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

SICAKLIK 1 0 0 0
ÇEVRE VE İNSAN 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 0 0
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
SİYASET FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
SANAT FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 1 1 50
KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 0 0 0
İSTATİSTİK 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 2 0 0 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 0 0 0
İŞ - ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

GAMET BULMA 1 0 0 0
EŞEYLİ ÜREME 1 0 0 0
PROTİSTA ALEMİ 1 0 0 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 0 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Alfa Seri TYT Denemesi

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / HALKALI TOKİ İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA ÖZDEMİR 1304 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,435 253,160 1 15 218 239 5925

Puanı Hesaplanan: 53 258 280 7323

Katılımlar: 1 53 258 280 7323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 13,00 9,63 17,49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 0,91 2,26

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,42 2,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,11 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,92 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 6,38 9,99

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,25 1,40 12,32

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,11 1,76

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 -0,25 1,50 14,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,68 2,05

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 0,07 2,32

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 0,64 1,58

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 0,75 1,39 5,95

Toplam: 120 36 50 23,50 20 23,50 18,71 46,03

TYT Türkçe BDb eCBdAD cebDBbCcbcdEBdBceCCBeeceEBbCe

Cevap Anahtarı A BDEBACBEADCACEDBACDCAAEBABEDCCBDAEDEBECD

TYT Sosyal DaEBdDdcECAcaaAeACDE     

Cevap Anahtarı A DBEBADCEECABDBACACDEADCEB

TYT Matematik a        a d e    b   db C  B a   c     

Cevap Anahtarı A EDABADCBAEABDACEDAAECCECBCEABBDEDDBBCACE

TYT Fen AbeaecAbaCc c ab Bde

Cevap Anahtarı A ACBDBEAACCEDECEDCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 20 45

Türkçe 40 18 20 45

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZ YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE YORUMLAMA 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
YAZIM BİLGİSİ 2 0 2 0
NOKTALAMA BİLGİSİ 2 1 1 50
PARÇADA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PARÇADA DİL VE ANLATIMI 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFI İKİ PARÇAYA AYIRMA 1 0 1 0
PARÇAYA UYGUN SORUYU BULMA 1 0 1 0
PARAGRAFA CÜMLE YERLEŞTİRME 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 5 2 3 40
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 6 2 4 33
PARAGRAFIN SONUNA CÜMLE EKLEME 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
PARAGRAFTA AKIŞI BOZAN CÜMLE 1 1 0 100
PARAGRAFTA DİYALOGA UYGUN SORULAR BULMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ 1302-1453 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

ÇEVRE VE İNSAN 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER 1 0 1 0
SICAKLIK 1 0 1 0
DOĞAL AFETLER 1 1 0 100
NÜFUS PİRAMİTLERİ 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 1 0 100
AHLAK FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 1 0
SANAT FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR'ANDAN MESAJLAR 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİ VE KÜLTÜR 2 2 0 100
HZ.MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ 1 1 0 100
KUR'AN'I KERİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FELSEFEYLE TANIŞMA 1 0 0 0
SİYASET FELSEFESİ 1 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 30 2 7 7

DÖRT İŞLEM 1 0 1 0
DENKLEM ÇÖZME 2 0 0 0
PERİYODİK PROBLEMLER 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
SAYI BASAMAKLARI 3 0 0 0
ÖZEL TANIMLI SAYILAR 1 0 0 0
İŞLEM TANIMLAMA 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 5 0 2 0
TEK - ÇİFT SAYILAR 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FONKSİYON 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YÜZDE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
GRAFİK PROBLEMLERİ 1 1 0 100
İSTATİSTİK 1 0 0 0
KOMBİNASYON 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 10 0 2 0

ÜÇGENDE AÇI 2 0 1 0
DİK ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN HESABI - BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENİN ALAN HESABI 1 0 1 0
İKİZKENAR ÜÇGEN 1 0 0 0
ÜŞKENAR DÖRTGEN 1 0 0 0
DÜZGÜN ALTIGEN 1 0 0 0
AÇIORTAY 1 0 0 0
PRİZME 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 13 20

Fizik 7 2 5 29

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNALAR 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
İŞ - ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLERİ 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
DOĞA VE KİMYA 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

EŞEYLİ ÜREME 1 0 1 0
GAMET BULMA 1 0 1 0
ENZİMLER 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1 1 0 100
PROTİSTA ALEMİ 1 0 1 0
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ 1 0 1 0
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